
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAMSUN ALAÇAM ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ 9. SINIF 3. DENEME 59 105 125 6359

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12,7 11,1 9,89 12,5 10,3 9,92 4,2 6,2 2,62 8,5 10,6 5,85 37,9 38,3 28,28 225,980

Okul Ortalaması 14,1 10,0 11,63 13,9 9,6 11,50 3,8 4,7 2,63 9,1 10,7 6,41 40,9 34,9 32,17 237,470

KATILIMLAR

1 113 GÜ Hİ ÇA 09B 18 8 16,00 17 8 15,00 12 9 9,75 14 11 11,25 61 36 52,00 296,682 1 1 1 1 701

2 316 İR AK KÇ   L 09B 17 10 14,50 16 9 13,75 9 7 7,25 18 9 15,75 60 35 51,25 294,803 2 2 2 2 741

3 270 ME AK 09C 22 5 20,75 18 5 16,75 4 5 2,75 14 11 11,25 58 26 51,50 294,562 1 3 3 3 746

4 158 CANPO     T 09B 19 8 17,00 22 4 21,00 6 9 3,75 12 11 9,25 59 32 51,00 293,466 3 4 4 4 774

5 117 HA GÜ  Ü 09B 21 8 19,00 15 12 12,00 9 7 7,25 15 13 11,75 60 40 50,00 290,300 4 5 5 5 832

6 268 HA KA         T Ş 09B 20 7 18,25 16 4 15,00 4 2 3,50 9 9 6,75 49 22 43,50 270,659 5 6 8 8 1281

7 309 AN AL 09B 16 10 13,50 16 10 13,50 8 6 6,50 12 10 9,50 52 36 43,00 269,883 6 7 9 9 1309

8 309 AN AL 09B 16 10 13,50 16 10 13,50 8 6 6,50 12 10 9,50 52 36 43,00 269,883 6 7 9 9 1309

9 309 AN AL 09B 16 10 13,50 16 10 13,50 8 6 6,50 12 10 9,50 52 36 43,00 269,883 6 7 9 9 1309

10 284 HA AK 09B 21 4 20,00 13 6 11,50 3 3 2,25 10 5 8,75 47 18 42,50 267,505 9 10 12 12 1385

11 312 HA EY UY 09A 17 9 14,75 12 15 8,25 13 13 9,75 12 13 8,75 54 50 41,50 265,182 1 11 13 13 1460

12 306 EM KO 09C 15 4 14,00 16 10 13,50 5 4 4,00 11 8 9,00 47 26 40,50 262,283 2 12 14 14 1546

13 313 YA GÜ 09C 12 11 9,25 15 5 13,75 5 4 4,00 15 11 12,25 47 31 39,25 259,273 3 13 15 15 1643

14 205 EC ÇE 09C 17 9 14,75 16 10 13,50 4 3 3,25 10 10 7,50 47 32 39,00 257,617 4 14 16 16 1710

15 269 ŞA DE 09C 19 5 17,75 11 5 9,75 3 2 2,50 11 8 9,00 44 20 39,00 257,287 5 15 17 17 1727

16 320 ÖM YA İN 09C 14 2 13,50 6 4 5,00 5 6 3,50 18 6 16,50 43 18 38,50 256,636 6 16 18 18 1754

17 224 NU KU 09C 18 6 16,50 14 8 12,00 5 2 4,50 8 9 5,75 45 25 38,75 256,568 7 17 19 19 1756

18 152 EL GÜ 09A 17 5 15,75 16 5 14,75 2 7 0,25 10 10 7,50 45 27 38,25 255,232 2 18 20 20 1803

19 0 GÖ SO 09C 20 7 18,25 14 13 10,75 3 5 1,75 8 2 7,50 45 27 38,25 254,907 8 19 21 21 1815

20 98 ÖZ ÖZ 09C 19 7 17,25 17 8 15,00 1 1 0,75 7 9 4,75 44 25 37,75 253,424 9 20 22 22 1872

21 226 BU CA 09B 19 9 16,75 17 8 15,00 3 7 1,25 8 15 4,25 47 39 37,25 251,966 10 21 23 23 1935

22 89 AL DE 09C 15 9 12,75 13 7 11,25 7 8 5,00 10 12 7,00 45 36 36,00 248,839 10 22 25 25 2057

23 263 KA ERL 09B 17 10 14,50 16 12 13,00 2 1 1,75 8 5 6,75 43 28 36,00 248,601 11 23 26 26 2066

24 24 EY HE 09A 15 11 12,25 17 7 15,25 2 3 1,25 9 8 7,00 43 29 35,75 248,152 3 24 28 28 2085

25 260 AL KA 09C 13 9 10,75 12 12 9,00 6 4 5,00 13 10 10,50 44 35 35,25 246,984 11 25 29 29 2130

26 208 SU İŞİ 09B 14 15 10,25 19 9 16,75 5 5 3,75 7 10 4,50 45 39 35,25 246,809 12 26 30 30 2146

27 174 EM BU İL 09A 17 10 14,50 15 15 11,25 8 8 6,00 8 18 3,50 48 51 35,25 246,217 4 27 32 32 2170

28 253 Gİ SU DU 09B 17 8 15,00 17 11 14,25 2 4 1,00 4 3 3,25 40 26 33,50 240,881 13 28 36 36 2403

29 2 ZE TE 09A 15 11 12,25 15 11 12,25 8 10 5,50 7 15 3,25 45 47 33,25 240,487 5 29 37 37 2411

30 183 ZE BA 09A 15 11 12,25 15 11 12,25 1 1 0,75 9 5 7,75 40 28 33,00 239,916 6 30 38 38 2443

31 203 EC YI 09C 15 9 12,75 13 7 11,25 2 5 0,75 11 11 8,25 41 32 33,00 239,871 12 31 39 39 2447

32 8 OR AK   E    U 09B 17 10 14,50 15 12 12,00 2 1 1,75 5 4 4,00 39 27 32,25 237,219 14 32 41 41 2570

33 278 Nİ AK 09A 17 6 15,50 16 14 12,50 0 1 -0,25 9 20 4,00 42 41 31,75 235,586 7 33 42 44 2639

34 215 DE İŞ 09B 16 10 13,50 14 13 10,75 1 2 0,50 10 13 6,75 41 38 31,50 235,204 15 34 43 45 2659

35 152 DE SE 09A 14 13 10,75 15 6 13,50 3 1 2,75 5 3 4,25 37 23 31,25 234,710 8 35 44 46 2684

36 13 DA DE 09C 8 4 7,00 7 4 6,00 6 3 5,25 15 11 12,25 36 22 30,50 233,263 13 36 45 47 2751

37 271 CA SA 09B 15 12 12,00 13 12 10,00 0 5 -1,25 12 12 9,00 40 41 29,75 230,229 16 37 48 51 2871

38 225 UĞ YA 09C 13 10 10,50 16 10 13,50 6 4 5,00 4 13 0,75 39 37 29,75 230,094 14 38 49 52 2881

39 233 KA KU 09C 13 6 11,50 13 10 10,50 4 3 3,25 7 14 3,50 37 33 28,75 227,068 15 39 50 53 3029

40 1 BU TÜ 09A 13 11 10,25 13 12 10,00 5 9 2,75 7 12 4,00 38 44 27,00 221,990 9 40 53 56 3260

41 220 Hİ KI 09B 10 9 7,75 10 7 8,25 3 2 2,50 9 5 7,75 32 23 26,25 220,210 17 41 54 57 3344

42 321 EL Nİ DE 09B 16 12 13,00 13 16 9,00 3 10 0,50 8 17 3,75 40 55 26,25 219,368 18 42 55 58 3379

43 252 SE VA 09A 11 16 7,00 20 10 17,50 4 14 0,50 6 22 0,50 41 62 25,50 217,763 10 43 56 59 3456

44 227 ME AK KA 09C 10 17 5,75 17 13 13,75 8 16 4,00 35 46 23,50 212,054 16 44 57 61 3678

45 0 EC KA 09C 10 14 6,50 10 11 7,25 4 2 3,50 9 11 6,25 33 38 23,50 212,046 17 45 58 62 3679

46 126 BÜ  VA 09C 14 14 10,50 12 16 8,00 9 16 5,00 35 46 23,50 211,476 18 46 59 63 3697

47 273 ME ŞA 09A 7 11 4,25 12 2 11,50 0 2 -0,50 8 6 6,50 27 21 21,75 207,088 11 47 62 66 3888

48 196 İB AR BA 09C 5 10 2,50 11 12 8,00 0 7 -1,75 15 11 12,25 31 40 21,00 205,291 19 48 64 68 3957
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAMSUN ALAÇAM ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ 9. SINIF 3. DENEME 59 105 125 6359

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12,7 11,1 9,89 12,5 10,3 9,92 4,2 6,2 2,62 8,5 10,6 5,85 37,9 38,3 28,28 225,980

Okul Ortalaması 14,1 10,0 11,63 13,9 9,6 11,50 3,8 4,7 2,63 9,1 10,7 6,41 40,9 34,9 32,17 237,470

KATILIMLAR

49 243 ME Sİ 09B 13 14 9,50 13 14 9,50 0 2 -0,50 6 13 2,75 32 43 21,25 204,753 19 49 65 69 3971

50 3 HA ŞA 09A 9 17 4,75 13 14 9,50 5 7 3,25 5 8 3,00 32 46 20,50 203,126 12 50 66 70 4046

51 57 ES AY 09A 4 9 1,75 12 12 9,00 1 3 0,25 12 13 8,75 29 37 19,75 201,491 13 51 67 73 4111

52 272 YA ŞE 09A 8 10 5,50 12 4 11,00 4 9 1,75 24 23 18,25 196,215 14 52 70 76 4317

53 210 AY BO 09C 11 12 8,00 12 7 10,25 23 19 18,25 195,820 20 53 71 77 4340

54 232 ER LA 09A 9 12 6,00 9 10 6,50 3 3 2,25 6 11 3,25 27 36 18,00 195,458 15 54 72 78 4364

55 248 YA HE 09C 9 16 5,00 11 4 10,00 2 1 1,75 3 11 0,25 25 32 17,00 192,462 21 55 75 81 4473

56 308 Mİ HE 09B 12 10 9,50 11 11 8,25 0 3 -0,75 4 17 -0,25 27 41 16,75 191,106 20 56 76 83 4519

57 244 EC AS 09A 8 13 4,75 7 18 2,50 4 3 3,25 9 19 4,25 28 53 14,75 185,891 16 57 78 86 4707

58 199 EN ÖZ 09A 8 17 3,75 11 12 8,00 2 9 -0,25 6 13 2,75 27 51 14,25 184,458 17 58 80 88 4761

59 247 ME KU 09A 7 15 3,25 12 12 9,00 3 15 -0,75 3 14 -0,50 25 56 11,00 174,624 18 59 87 97 5078
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAMSUN ALAÇAM ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ 9. SINIF 3. DENEME 59 105 125 6359

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12,7 11,1 9,89 12,5 10,3 9,92 4,2 6,2 2,62 8,5 10,6 5,85 37,9 38,3 28,28 225,980

Okul Ortalaması 14,1 10,0 11,63 13,9 9,6 11,50 3,8 4,7 2,63 9,1 10,7 6,41 40,9 34,9 32,17 237,470

KATILIMLAR

1 113 GÜ Hİ ÇA 09B 18 8 16,00 17 8 15,00 12 9 9,75 14 11 11,25 61 36 52,00 296,682 1 1 1 1 701

2 316 İR AK KÇ   L 09B 17 10 14,50 16 9 13,75 9 7 7,25 18 9 15,75 60 35 51,25 294,803 2 2 2 2 741

3 270 ME AK 09C 22 5 20,75 18 5 16,75 4 5 2,75 14 11 11,25 58 26 51,50 294,562 1 3 3 3 746

4 158 CANPO     T 09B 19 8 17,00 22 4 21,00 6 9 3,75 12 11 9,25 59 32 51,00 293,466 3 4 4 4 774

5 117 HA GÜ  Ü 09B 21 8 19,00 15 12 12,00 9 7 7,25 15 13 11,75 60 40 50,00 290,300 4 5 5 5 832

6 268 HA KA         T Ş 09B 20 7 18,25 16 4 15,00 4 2 3,50 9 9 6,75 49 22 43,50 270,659 5 6 8 8 1281

7 309 AN AL 09B 16 10 13,50 16 10 13,50 8 6 6,50 12 10 9,50 52 36 43,00 269,883 6 7 9 9 1309

8 309 AN AL 09B 16 10 13,50 16 10 13,50 8 6 6,50 12 10 9,50 52 36 43,00 269,883 6 7 9 9 1309

9 309 AN AL 09B 16 10 13,50 16 10 13,50 8 6 6,50 12 10 9,50 52 36 43,00 269,883 6 7 9 9 1309

10 284 HA AK 09B 21 4 20,00 13 6 11,50 3 3 2,25 10 5 8,75 47 18 42,50 267,505 9 10 12 12 1385

11 312 HA EY UY 09A 17 9 14,75 12 15 8,25 13 13 9,75 12 13 8,75 54 50 41,50 265,182 1 11 13 13 1460

12 306 EM KO 09C 15 4 14,00 16 10 13,50 5 4 4,00 11 8 9,00 47 26 40,50 262,283 2 12 14 14 1546

13 313 YA GÜ 09C 12 11 9,25 15 5 13,75 5 4 4,00 15 11 12,25 47 31 39,25 259,273 3 13 15 15 1643

14 205 EC ÇE 09C 17 9 14,75 16 10 13,50 4 3 3,25 10 10 7,50 47 32 39,00 257,617 4 14 16 16 1710

15 269 ŞA DE 09C 19 5 17,75 11 5 9,75 3 2 2,50 11 8 9,00 44 20 39,00 257,287 5 15 17 17 1727

16 320 ÖM YA İN 09C 14 2 13,50 6 4 5,00 5 6 3,50 18 6 16,50 43 18 38,50 256,636 6 16 18 18 1754

17 224 NU KU 09C 18 6 16,50 14 8 12,00 5 2 4,50 8 9 5,75 45 25 38,75 256,568 7 17 19 19 1756

18 152 EL GÜ 09A 17 5 15,75 16 5 14,75 2 7 0,25 10 10 7,50 45 27 38,25 255,232 2 18 20 20 1803

19 0 GÖ SO 09C 20 7 18,25 14 13 10,75 3 5 1,75 8 2 7,50 45 27 38,25 254,907 8 19 21 21 1815

20 98 ÖZ ÖZ 09C 19 7 17,25 17 8 15,00 1 1 0,75 7 9 4,75 44 25 37,75 253,424 9 20 22 22 1872

21 226 BU CA 09B 19 9 16,75 17 8 15,00 3 7 1,25 8 15 4,25 47 39 37,25 251,966 10 21 23 23 1935

22 89 AL DE 09C 15 9 12,75 13 7 11,25 7 8 5,00 10 12 7,00 45 36 36,00 248,839 10 22 25 25 2057

23 263 KA ERL 09B 17 10 14,50 16 12 13,00 2 1 1,75 8 5 6,75 43 28 36,00 248,601 11 23 26 26 2066

24 24 EY HE 09A 15 11 12,25 17 7 15,25 2 3 1,25 9 8 7,00 43 29 35,75 248,152 3 24 28 28 2085

25 260 AL KA 09C 13 9 10,75 12 12 9,00 6 4 5,00 13 10 10,50 44 35 35,25 246,984 11 25 29 29 2130

26 208 SU İŞİ 09B 14 15 10,25 19 9 16,75 5 5 3,75 7 10 4,50 45 39 35,25 246,809 12 26 30 30 2146

27 174 EM BU İL 09A 17 10 14,50 15 15 11,25 8 8 6,00 8 18 3,50 48 51 35,25 246,217 4 27 32 32 2170

28 253 Gİ SU DU 09B 17 8 15,00 17 11 14,25 2 4 1,00 4 3 3,25 40 26 33,50 240,881 13 28 36 36 2403

29 2 ZE TE 09A 15 11 12,25 15 11 12,25 8 10 5,50 7 15 3,25 45 47 33,25 240,487 5 29 37 37 2411

30 183 ZE BA 09A 15 11 12,25 15 11 12,25 1 1 0,75 9 5 7,75 40 28 33,00 239,916 6 30 38 38 2443

31 203 EC YI 09C 15 9 12,75 13 7 11,25 2 5 0,75 11 11 8,25 41 32 33,00 239,871 12 31 39 39 2447

32 8 OR AK   E    U 09B 17 10 14,50 15 12 12,00 2 1 1,75 5 4 4,00 39 27 32,25 237,219 14 32 41 41 2570

33 278 Nİ AK 09A 17 6 15,50 16 14 12,50 0 1 -0,25 9 20 4,00 42 41 31,75 235,586 7 33 42 44 2639

34 215 DE İŞ 09B 16 10 13,50 14 13 10,75 1 2 0,50 10 13 6,75 41 38 31,50 235,204 15 34 43 45 2659

35 152 DE SE 09A 14 13 10,75 15 6 13,50 3 1 2,75 5 3 4,25 37 23 31,25 234,710 8 35 44 46 2684

36 13 DA DE 09C 8 4 7,00 7 4 6,00 6 3 5,25 15 11 12,25 36 22 30,50 233,263 13 36 45 47 2751

37 271 CA SA 09B 15 12 12,00 13 12 10,00 0 5 -1,25 12 12 9,00 40 41 29,75 230,229 16 37 48 51 2871

38 225 UĞ YA 09C 13 10 10,50 16 10 13,50 6 4 5,00 4 13 0,75 39 37 29,75 230,094 14 38 49 52 2881

39 233 KA KU 09C 13 6 11,50 13 10 10,50 4 3 3,25 7 14 3,50 37 33 28,75 227,068 15 39 50 53 3029

40 1 BU TÜ 09A 13 11 10,25 13 12 10,00 5 9 2,75 7 12 4,00 38 44 27,00 221,990 9 40 53 56 3260

41 220 Hİ KI 09B 10 9 7,75 10 7 8,25 3 2 2,50 9 5 7,75 32 23 26,25 220,210 17 41 54 57 3344

42 321 EL Nİ DE 09B 16 12 13,00 13 16 9,00 3 10 0,50 8 17 3,75 40 55 26,25 219,368 18 42 55 58 3379

43 252 SE VA 09A 11 16 7,00 20 10 17,50 4 14 0,50 6 22 0,50 41 62 25,50 217,763 10 43 56 59 3456

44 227 ME AK KA 09C 10 17 5,75 17 13 13,75 8 16 4,00 35 46 23,50 212,054 16 44 57 61 3678

45 0 EC KA 09C 10 14 6,50 10 11 7,25 4 2 3,50 9 11 6,25 33 38 23,50 212,046 17 45 58 62 3679

46 126 BÜ  VA 09C 14 14 10,50 12 16 8,00 9 16 5,00 35 46 23,50 211,476 18 46 59 63 3697

47 273 ME ŞA 09A 7 11 4,25 12 2 11,50 0 2 -0,50 8 6 6,50 27 21 21,75 207,088 11 47 62 66 3888

48 196 İB AR BA 09C 5 10 2,50 11 12 8,00 0 7 -1,75 15 11 12,25 31 40 21,00 205,291 19 48 64 68 3957
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAMSUN ALAÇAM ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ 9. SINIF 3. DENEME 59 105 125 6359

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12,7 11,1 9,89 12,5 10,3 9,92 4,2 6,2 2,62 8,5 10,6 5,85 37,9 38,3 28,28 225,980

Okul Ortalaması 14,1 10,0 11,63 13,9 9,6 11,50 3,8 4,7 2,63 9,1 10,7 6,41 40,9 34,9 32,17 237,470

KATILIMLAR

49 243 ME Sİ 09B 13 14 9,50 13 14 9,50 0 2 -0,50 6 13 2,75 32 43 21,25 204,753 19 49 65 69 3971

50 3 HA ŞA 09A 9 17 4,75 13 14 9,50 5 7 3,25 5 8 3,00 32 46 20,50 203,126 12 50 66 70 4046

51 57 ES AY 09A 4 9 1,75 12 12 9,00 1 3 0,25 12 13 8,75 29 37 19,75 201,491 13 51 67 73 4111

52 272 YA ŞE 09A 8 10 5,50 12 4 11,00 4 9 1,75 24 23 18,25 196,215 14 52 70 76 4317

53 210 AY BO 09C 11 12 8,00 12 7 10,25 23 19 18,25 195,820 20 53 71 77 4340

54 232 ER LA 09A 9 12 6,00 9 10 6,50 3 3 2,25 6 11 3,25 27 36 18,00 195,458 15 54 72 78 4364

55 248 YA HE 09C 9 16 5,00 11 4 10,00 2 1 1,75 3 11 0,25 25 32 17,00 192,462 21 55 75 81 4473

56 308 Mİ HE 09B 12 10 9,50 11 11 8,25 0 3 -0,75 4 17 -0,25 27 41 16,75 191,106 20 56 76 83 4519

57 244 EC AS 09A 8 13 4,75 7 18 2,50 4 3 3,25 9 19 4,25 28 53 14,75 185,891 16 57 78 86 4707

58 199 EN ÖZ 09A 8 17 3,75 11 12 8,00 2 9 -0,25 6 13 2,75 27 51 14,25 184,458 17 58 80 88 4761

59 247 ME KU 09A 7 15 3,25 12 12 9,00 3 15 -0,75 3 14 -0,50 25 56 11,00 174,624 18 59 87 97 5078
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAMSUN ALAÇAM ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ 9. SINIF 3. DENEME 59 105 125 6359

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12,7 11,1 9,89 12,5 10,3 9,92 4,2 6,2 2,62 8,5 10,6 5,85 37,9 38,3 28,28 225,980

Okul Ortalaması 14,1 10,0 11,63 13,9 9,6 11,50 3,8 4,7 2,63 9,1 10,7 6,41 40,9 34,9 32,17 237,470

KATILIMLAR

1 113 GÜ Hİ ÇA 09B 18 8 16,00 17 8 15,00 12 9 9,75 14 11 11,25 61 36 52,00 296,682 1 1 1 1 701

2 316 İR AK KÇ   L 09B 17 10 14,50 16 9 13,75 9 7 7,25 18 9 15,75 60 35 51,25 294,803 2 2 2 2 741

3 270 ME AK 09C 22 5 20,75 18 5 16,75 4 5 2,75 14 11 11,25 58 26 51,50 294,562 1 3 3 3 746

4 158 CANPO     T 09B 19 8 17,00 22 4 21,00 6 9 3,75 12 11 9,25 59 32 51,00 293,466 3 4 4 4 774

5 117 HA GÜ  Ü 09B 21 8 19,00 15 12 12,00 9 7 7,25 15 13 11,75 60 40 50,00 290,300 4 5 5 5 832

6 268 HA KA         T Ş 09B 20 7 18,25 16 4 15,00 4 2 3,50 9 9 6,75 49 22 43,50 270,659 5 6 8 8 1281

7 309 AN AL 09B 16 10 13,50 16 10 13,50 8 6 6,50 12 10 9,50 52 36 43,00 269,883 6 7 9 9 1309

8 309 AN AL 09B 16 10 13,50 16 10 13,50 8 6 6,50 12 10 9,50 52 36 43,00 269,883 6 7 9 9 1309

9 309 AN AL 09B 16 10 13,50 16 10 13,50 8 6 6,50 12 10 9,50 52 36 43,00 269,883 6 7 9 9 1309

10 284 HA AK 09B 21 4 20,00 13 6 11,50 3 3 2,25 10 5 8,75 47 18 42,50 267,505 9 10 12 12 1385

11 312 HA EY UY 09A 17 9 14,75 12 15 8,25 13 13 9,75 12 13 8,75 54 50 41,50 265,182 1 11 13 13 1460

12 306 EM KO 09C 15 4 14,00 16 10 13,50 5 4 4,00 11 8 9,00 47 26 40,50 262,283 2 12 14 14 1546

13 313 YA GÜ 09C 12 11 9,25 15 5 13,75 5 4 4,00 15 11 12,25 47 31 39,25 259,273 3 13 15 15 1643

14 205 EC ÇE 09C 17 9 14,75 16 10 13,50 4 3 3,25 10 10 7,50 47 32 39,00 257,617 4 14 16 16 1710

15 269 ŞA DE 09C 19 5 17,75 11 5 9,75 3 2 2,50 11 8 9,00 44 20 39,00 257,287 5 15 17 17 1727

16 320 ÖM YA İN 09C 14 2 13,50 6 4 5,00 5 6 3,50 18 6 16,50 43 18 38,50 256,636 6 16 18 18 1754

17 224 NU KU 09C 18 6 16,50 14 8 12,00 5 2 4,50 8 9 5,75 45 25 38,75 256,568 7 17 19 19 1756

18 152 EL GÜ 09A 17 5 15,75 16 5 14,75 2 7 0,25 10 10 7,50 45 27 38,25 255,232 2 18 20 20 1803

19 0 GÖ SO 09C 20 7 18,25 14 13 10,75 3 5 1,75 8 2 7,50 45 27 38,25 254,907 8 19 21 21 1815

20 98 ÖZ ÖZ 09C 19 7 17,25 17 8 15,00 1 1 0,75 7 9 4,75 44 25 37,75 253,424 9 20 22 22 1872

21 226 BU CA 09B 19 9 16,75 17 8 15,00 3 7 1,25 8 15 4,25 47 39 37,25 251,966 10 21 23 23 1935

22 89 AL DE 09C 15 9 12,75 13 7 11,25 7 8 5,00 10 12 7,00 45 36 36,00 248,839 10 22 25 25 2057

23 263 KA ERL 09B 17 10 14,50 16 12 13,00 2 1 1,75 8 5 6,75 43 28 36,00 248,601 11 23 26 26 2066

24 24 EY HE 09A 15 11 12,25 17 7 15,25 2 3 1,25 9 8 7,00 43 29 35,75 248,152 3 24 28 28 2085

25 260 AL KA 09C 13 9 10,75 12 12 9,00 6 4 5,00 13 10 10,50 44 35 35,25 246,984 11 25 29 29 2130

26 208 SU İŞİ 09B 14 15 10,25 19 9 16,75 5 5 3,75 7 10 4,50 45 39 35,25 246,809 12 26 30 30 2146

27 174 EM BU İL 09A 17 10 14,50 15 15 11,25 8 8 6,00 8 18 3,50 48 51 35,25 246,217 4 27 32 32 2170

28 253 Gİ SU DU 09B 17 8 15,00 17 11 14,25 2 4 1,00 4 3 3,25 40 26 33,50 240,881 13 28 36 36 2403

29 2 ZE TE 09A 15 11 12,25 15 11 12,25 8 10 5,50 7 15 3,25 45 47 33,25 240,487 5 29 37 37 2411

30 183 ZE BA 09A 15 11 12,25 15 11 12,25 1 1 0,75 9 5 7,75 40 28 33,00 239,916 6 30 38 38 2443

31 203 EC YI 09C 15 9 12,75 13 7 11,25 2 5 0,75 11 11 8,25 41 32 33,00 239,871 12 31 39 39 2447

32 8 OR AK   E    U 09B 17 10 14,50 15 12 12,00 2 1 1,75 5 4 4,00 39 27 32,25 237,219 14 32 41 41 2570

33 278 Nİ AK 09A 17 6 15,50 16 14 12,50 0 1 -0,25 9 20 4,00 42 41 31,75 235,586 7 33 42 44 2639

34 215 DE İŞ 09B 16 10 13,50 14 13 10,75 1 2 0,50 10 13 6,75 41 38 31,50 235,204 15 34 43 45 2659

35 152 DE SE 09A 14 13 10,75 15 6 13,50 3 1 2,75 5 3 4,25 37 23 31,25 234,710 8 35 44 46 2684

36 13 DA DE 09C 8 4 7,00 7 4 6,00 6 3 5,25 15 11 12,25 36 22 30,50 233,263 13 36 45 47 2751

37 271 CA SA 09B 15 12 12,00 13 12 10,00 0 5 -1,25 12 12 9,00 40 41 29,75 230,229 16 37 48 51 2871

38 225 UĞ YA 09C 13 10 10,50 16 10 13,50 6 4 5,00 4 13 0,75 39 37 29,75 230,094 14 38 49 52 2881

39 233 KA KU 09C 13 6 11,50 13 10 10,50 4 3 3,25 7 14 3,50 37 33 28,75 227,068 15 39 50 53 3029

40 1 BU TÜ 09A 13 11 10,25 13 12 10,00 5 9 2,75 7 12 4,00 38 44 27,00 221,990 9 40 53 56 3260

41 220 Hİ KI 09B 10 9 7,75 10 7 8,25 3 2 2,50 9 5 7,75 32 23 26,25 220,210 17 41 54 57 3344

42 321 EL Nİ DE 09B 16 12 13,00 13 16 9,00 3 10 0,50 8 17 3,75 40 55 26,25 219,368 18 42 55 58 3379

43 252 SE VA 09A 11 16 7,00 20 10 17,50 4 14 0,50 6 22 0,50 41 62 25,50 217,763 10 43 56 59 3456

44 227 ME AK KA 09C 10 17 5,75 17 13 13,75 8 16 4,00 35 46 23,50 212,054 16 44 57 61 3678

45 0 EC KA 09C 10 14 6,50 10 11 7,25 4 2 3,50 9 11 6,25 33 38 23,50 212,046 17 45 58 62 3679

46 126 BÜ  VA 09C 14 14 10,50 12 16 8,00 9 16 5,00 35 46 23,50 211,476 18 46 59 63 3697

47 273 ME ŞA 09A 7 11 4,25 12 2 11,50 0 2 -0,50 8 6 6,50 27 21 21,75 207,088 11 47 62 66 3888

48 196 İB AR BA 09C 5 10 2,50 11 12 8,00 0 7 -1,75 15 11 12,25 31 40 21,00 205,291 19 48 64 68 3957
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAMSUN ALAÇAM ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ 9. SINIF 3. DENEME 59 105 125 6359

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12,7 11,1 9,89 12,5 10,3 9,92 4,2 6,2 2,62 8,5 10,6 5,85 37,9 38,3 28,28 225,980

Okul Ortalaması 14,1 10,0 11,63 13,9 9,6 11,50 3,8 4,7 2,63 9,1 10,7 6,41 40,9 34,9 32,17 237,470

KATILIMLAR

49 243 ME Sİ 09B 13 14 9,50 13 14 9,50 0 2 -0,50 6 13 2,75 32 43 21,25 204,753 19 49 65 69 3971

50 3 HA ŞA 09A 9 17 4,75 13 14 9,50 5 7 3,25 5 8 3,00 32 46 20,50 203,126 12 50 66 70 4046

51 57 ES AY 09A 4 9 1,75 12 12 9,00 1 3 0,25 12 13 8,75 29 37 19,75 201,491 13 51 67 73 4111

52 272 YA ŞE 09A 8 10 5,50 12 4 11,00 4 9 1,75 24 23 18,25 196,215 14 52 70 76 4317

53 210 AY BO 09C 11 12 8,00 12 7 10,25 23 19 18,25 195,820 20 53 71 77 4340

54 232 ER LA 09A 9 12 6,00 9 10 6,50 3 3 2,25 6 11 3,25 27 36 18,00 195,458 15 54 72 78 4364

55 248 YA HE 09C 9 16 5,00 11 4 10,00 2 1 1,75 3 11 0,25 25 32 17,00 192,462 21 55 75 81 4473

56 308 Mİ HE 09B 12 10 9,50 11 11 8,25 0 3 -0,75 4 17 -0,25 27 41 16,75 191,106 20 56 76 83 4519

57 244 EC AS 09A 8 13 4,75 7 18 2,50 4 3 3,25 9 19 4,25 28 53 14,75 185,891 16 57 78 86 4707

58 199 EN ÖZ 09A 8 17 3,75 11 12 8,00 2 9 -0,25 6 13 2,75 27 51 14,25 184,458 17 58 80 88 4761

59 247 ME KU 09A 7 15 3,25 12 12 9,00 3 15 -0,75 3 14 -0,50 25 56 11,00 174,624 18 59 87 97 5078
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ 9. SINIF 3. DENEME 59 105 125 6359

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,67 11,13 9,89 7,38 4,48 6,26 2,83 4,26 1,77 2,29 1,57 1,90 4,17 6,20 2,62 2,72 3,96 1,73 2,38 3,49 1,51 3,41 3,18 2,61 37,85 38,27 28,29 225,980

Okul Ortalaması 14,12 9,95 11,63 8,56 3,93 7,58 2,68 3,98 1,68 2,68 1,73 2,25 3,80 4,66 2,63 2,31 4,14 1,27 2,54 3,75 1,61 4,24 2,81 3,53 40,93 34,95 32,18 237,470

KATILIMLAR

1 113 GÜ Hİ ÇA 09B 18 8 16,00 8 5 6,75 4 3 3,25 5 0 5,00 12 9 9,75 4 6 2,50 3 4 2,00 7 1 6,75 61 36 52,00 296,682 701

2 316 İR AK KÇ   L 09B 17 10 14,50 11 1 10,75 3 5 1,75 2 3 1,25 9 7 7,25 7 2 6,50 5 3 4,25 6 4 5,00 60 35 51,25 294,803 741

3 270 ME AK 09C 22 5 20,75 11 3 10,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 5 2,75 1 5 -0,25 7 2 6,50 6 4 5,00 58 26 51,50 294,562 746

4 158 CANPO     T 09B 19 8 17,00 12 2 11,50 6 2 5,50 4 0 4,00 6 9 3,75 4 3 3,25 2 6 0,50 6 2 5,50 59 32 51,00 293,466 774

5 117 HA GÜ  Ü 09B 21 8 19,00 8 6 6,50 3 5 1,75 4 1 3,75 9 7 7,25 6 4 5,00 4 4 3,00 5 5 3,75 60 40 50,00 290,300 832

6 268 HA KA         T Ş 09B 20 7 18,25 9 2 8,50 4 0 4,00 3 2 2,50 4 2 3,50 1 5 -0,25 2 3 1,25 6 1 5,75 49 22 43,50 270,659 1281

7 309 AN AL 09B 16 10 13,50 10 4 9,00 3 4 2,00 3 2 2,50 8 6 6,50 3 3 2,25 3 5 1,75 6 2 5,50 52 36 43,00 269,883 1309

8 309 AN AL 09B 16 10 13,50 10 4 9,00 3 4 2,00 3 2 2,50 8 6 6,50 3 3 2,25 3 5 1,75 6 2 5,50 52 36 43,00 269,883 1309

9 309 AN AL 09B 16 10 13,50 10 4 9,00 3 4 2,00 3 2 2,50 8 6 6,50 3 3 2,25 3 5 1,75 6 2 5,50 52 36 43,00 269,883 1309

10 284 HA AK 09B 21 4 20,00 6 4 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 3 2,25 4 2 3,50 2 0 2,00 4 3 3,25 47 18 42,50 267,505 1385

11 312 HA EY UY 09A 17 9 14,75 8 6 6,50 3 5 1,75 1 4 0,00 13 13 9,75 3 6 1,50 4 3 3,25 5 4 4,00 54 50 41,50 265,182 1460

12 306 EM KO 09C 15 4 14,00 10 3 9,25 3 5 1,75 3 2 2,50 5 4 4,00 3 2 2,50 2 5 0,75 6 1 5,75 47 26 40,50 262,283 1546

13 313 YA GÜ 09C 12 11 9,25 8 2 7,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 4 4,00 7 3 6,25 3 5 1,75 5 3 4,25 47 31 39,25 259,273 1643

14 205 EC ÇE 09C 17 9 14,75 10 4 9,00 3 5 1,75 3 1 2,75 4 3 3,25 2 4 1,00 4 3 3,25 4 3 3,25 47 32 39,00 257,617 1710

15 269 ŞA DE 09C 19 5 17,75 9 1 8,75 1 2 0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 5 3 4,25 1 3 0,25 5 2 4,50 44 20 39,00 257,287 1727

16 320 ÖM YA İN 09C 14 2 13,50 6 0 6,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 5 6 3,50 5 2 4,50 6 2 5,50 7 2 6,50 43 18 38,50 256,636 1754

17 224 NU KU 09C 18 6 16,50 8 6 6,50 2 2 1,50 4 0 4,00 5 2 4,50 2 2 1,50 2 4 1,00 4 3 3,25 45 25 38,75 256,568 1756

18 152 EL GÜ 09A 17 5 15,75 11 3 10,25 2 2 1,50 3 0 3,00 2 7 0,25 2 5 0,75 3 3 2,25 5 2 4,50 45 27 38,25 255,232 1803

19 0 GÖ SO 09C 20 7 18,25 7 7 5,25 4 4 3,00 3 2 2,50 3 5 1,75 1 0 1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 45 27 38,25 254,907 1815

20 98 ÖZ ÖZ 09C 19 7 17,25 11 3 10,25 3 3 2,25 3 2 2,50 1 1 0,75 1 4 0,00 2 2 1,50 4 3 3,25 44 25 37,75 253,424 1872

21 226 BU CA 09B 19 9 16,75 11 2 10,50 4 3 3,25 2 3 1,25 3 7 1,25 2 6 0,50 2 7 0,25 4 2 3,50 47 39 37,25 251,966 1935

22 89 AL DE 09C 15 9 12,75 9 1 8,75 2 4 1,00 2 2 1,50 7 8 5,00 2 4 1,00 2 6 0,50 6 2 5,50 45 36 36,00 248,839 2057

23 263 KA ERL 09B 17 10 14,50 7 7 5,25 6 4 5,00 3 1 2,75 2 1 1,75 1 4 0,00 1 1 0,75 6 0 6,00 43 28 36,00 248,601 2066

24 24 EY HE 09A 15 11 12,25 11 3 10,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 3 3,25 2 2 1,50 3 3 2,25 43 29 35,75 248,152 2085

25 260 AL KA 09C 13 9 10,75 5 6 3,50 4 6 2,50 3 0 3,00 6 4 5,00 4 4 3,00 3 4 2,00 6 2 5,50 44 35 35,25 246,984 2130

26 208 SU İŞİ 09B 14 15 10,25 12 2 11,50 3 6 1,50 4 1 3,75 5 5 3,75 0 4 -1,00 4 2 3,50 3 4 2,00 45 39 35,25 246,809 2146

27 174 EM BU İL 09A 17 10 14,50 8 6 6,50 4 7 2,25 3 2 2,50 8 8 6,00 1 9 -1,25 4 3 3,25 3 6 1,50 48 51 35,25 246,217 2170

28 253 Gİ SU DU 09B 17 8 15,00 8 6 6,50 5 4 4,00 4 1 3,75 2 4 1,00 1 0 1,00 2 1 1,75 1 2 0,50 40 26 33,50 240,881 2403

29 2 ZE TE 09A 15 11 12,25 11 3 10,25 2 5 0,75 2 3 1,25 8 10 5,50 2 4 1,00 3 5 1,75 2 6 0,50 45 47 33,25 240,487 2411

                                                1 / 3



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ 9. SINIF 3. DENEME 59 105 125 6359

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,67 11,13 9,89 7,38 4,48 6,26 2,83 4,26 1,77 2,29 1,57 1,90 4,17 6,20 2,62 2,72 3,96 1,73 2,38 3,49 1,51 3,41 3,18 2,61 37,85 38,27 28,29 225,980

Okul Ortalaması 14,12 9,95 11,63 8,56 3,93 7,58 2,68 3,98 1,68 2,68 1,73 2,25 3,80 4,66 2,63 2,31 4,14 1,27 2,54 3,75 1,61 4,24 2,81 3,53 40,93 34,95 32,18 237,470

KATILIMLAR

30 183 ZE BA 09A 15 11 12,25 11 3 10,25 3 4 2,00 1 4 0,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 7 0 7,00 40 28 33,00 239,916 2443

31 203 EC YI 09C 15 9 12,75 8 3 7,25 2 2 1,50 3 2 2,50 2 5 0,75 1 6 -0,50 3 3 2,25 7 2 6,50 41 32 33,00 239,871 2447

32 8 OR AK   E    U 09B 17 10 14,50 7 7 5,25 6 4 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 1 3 0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 39 27 32,25 237,219 2570

33 278 Nİ AK 09A 17 6 15,50 12 2 11,50 2 9 -0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 7 1,25 3 7 1,25 3 6 1,50 42 41 31,75 235,586 2639

34 215 DE İŞ 09B 16 10 13,50 7 7 5,25 4 4 3,00 3 2 2,50 1 2 0,50 4 4 3,00 2 5 0,75 4 4 3,00 41 38 31,50 235,204 2659

35 152 DE SE 09A 14 13 10,75 9 4 8,00 1 2 0,50 5 0 5,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 3 0 3,00 37 23 31,25 234,710 2684

36 13 DA DE 09C 8 4 7,00 5 2 4,50 1 2 0,50 1 0 1,00 6 3 5,25 7 3 6,25 3 5 1,75 5 3 4,25 36 22 30,50 233,263 2751

37 271 CA SA 09B 15 12 12,00 7 6 5,50 3 5 1,75 3 1 2,75 0 5 -1,25 2 6 0,50 3 4 2,00 7 2 6,50 40 41 29,75 230,229 2871

38 225 UĞ YA 09C 13 10 10,50 11 2 10,50 3 5 1,75 2 3 1,25 6 4 5,00 1 5 -0,25 1 4 0,00 2 4 1,00 39 37 29,75 230,094 2881

39 233 KA KU 09C 13 6 11,50 9 5 7,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 3 3,25 1 4 0,00 3 5 1,75 3 5 1,75 37 33 28,75 227,068 3029

40 1 BU TÜ 09A 13 11 10,25 9 5 7,75 0 7 -1,75 4 0 4,00 5 9 2,75 3 5 1,75 2 5 0,75 2 2 1,50 38 44 27,00 221,990 3260

41 220 Hİ KI 09B 10 9 7,75 5 3 4,25 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 2 3,50 32 23 26,25 220,210 3344

42 321 EL Nİ DE 09B 16 12 13,00 9 5 7,75 2 8 0,00 2 3 1,25 3 10 0,50 1 9 -1,25 2 4 1,00 5 4 4,00 40 55 26,25 219,368 3379

43 252 SE VA 09A 11 16 7,00 13 1 12,75 4 7 2,25 3 2 2,50 4 14 0,50 0 9 -2,25 2 7 0,25 4 6 2,50 41 62 25,50 217,763 3456

44 227 ME AK KA 09C 10 17 5,75 9 5 7,75 4 7 2,25 4 1 3,75 3 6 1,50 1 6 -0,50 4 4 3,00 35 46 23,50 212,054 3678

45 0 EC KA 09C 10 14 6,50 7 4 6,00 3 3 2,25 0 4 -1,00 4 2 3,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 6 2 5,50 33 38 23,50 212,046 3679

46 126 BÜ  VA 09C 14 14 10,50 6 8 4,00 4 5 2,75 2 3 1,25 1 8 -1,00 2 6 0,50 6 2 5,50 35 46 23,50 211,476 3697

47 273 ME ŞA 09A 7 11 4,25 11 1 10,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 4 1,00 3 0 3,00 3 2 2,50 27 21 21,75 207,088 3888

48 196 İB AR BA 09C 5 10 2,50 5 4 4,00 2 7 0,25 4 1 3,75 0 7 -1,75 5 4 4,00 4 4 3,00 6 3 5,25 31 40 21,00 205,291 3957

49 243 ME Sİ 09B 13 14 9,50 7 6 5,50 4 5 2,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 2 5 0,75 2 5 0,75 32 43 21,25 204,753 3971

50 3 HA ŞA 09A 9 17 4,75 10 4 9,00 1 7 -0,75 2 3 1,25 5 7 3,25 0 2 -0,50 2 4 1,00 3 2 2,50 32 46 20,50 203,126 4046

51 57 ES AY 09A 4 9 1,75 9 4 8,00 2 4 1,00 1 4 0,00 1 3 0,25 3 5 1,75 3 5 1,75 6 3 5,25 29 37 19,75 201,491 4111

52 272 YA ŞE 09A 8 10 5,50 8 2 7,50 1 2 0,50 3 0 3,00 3 4 2,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 24 23 18,25 196,215 4317

53 210 AY BO 09C 11 12 8,00 7 5 5,75 1 1 0,75 4 1 3,75 23 19 18,25 195,820 4340

54 232 ER LA 09A 9 12 6,00 7 4 6,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 3 3 2,25 2 5 0,75 2 2 1,50 2 4 1,00 27 36 18,00 195,458 4364

55 248 YA HE 09C 9 16 5,00 8 2 7,50 3 2 2,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 25 32 17,00 192,462 4473

56 308 Mİ HE 09B 12 10 9,50 7 3 6,25 2 5 0,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 7 -1,75 2 5 0,75 2 5 0,75 27 41 16,75 191,106 4519

57 244 EC AS 09A 8 13 4,75 4 8 2,00 1 7 -0,75 2 3 1,25 4 3 3,25 4 4 3,00 2 8 0,00 3 7 1,25 28 53 14,75 185,891 4707

58 199 EN ÖZ 09A 8 17 3,75 6 6 4,50 2 4 1,00 3 2 2,50 2 9 -0,25 1 5 -0,25 2 5 0,75 3 3 2,25 27 51 14,25 184,458 4761
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ 9. SINIF 3. DENEME 59 105 125 6359

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,67 11,13 9,89 7,38 4,48 6,26 2,83 4,26 1,77 2,29 1,57 1,90 4,17 6,20 2,62 2,72 3,96 1,73 2,38 3,49 1,51 3,41 3,18 2,61 37,85 38,27 28,29 225,980

Okul Ortalaması 14,12 9,95 11,63 8,56 3,93 7,58 2,68 3,98 1,68 2,68 1,73 2,25 3,80 4,66 2,63 2,31 4,14 1,27 2,54 3,75 1,61 4,24 2,81 3,53 40,93 34,95 32,18 237,470

KATILIMLAR

59 247 ME KU 09A 7 15 3,25 7 5 5,75 2 5 0,75 3 2 2,50 3 15 -0,75 0 5 -1,25 1 6 -0,50 2 3 1,25 25 56 11,00 174,624 5078
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SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BU TÜ 1 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 11 10,25 34 8,85 11,63 9,89

Tarih-1 14 9 5 7,75 55 8,19 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 0 7 -1,75 -16 0,83 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,78 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 13 12 10,00 33 10,81 11,50 9,92

Matematik-1 30 5 9 2,75 9 2,04 2,63 2,62

Fizik 10 3 5 1,75 18 0,62 1,27 1,73

Kimya 10 2 5 0,75 8 1,33 1,61 1,51

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 2,50 3,53 2,61

TYT Fen 30 7 12 4,00 13 4,46 6,41 5,85

Toplam: 120 38 44 27,00 23 26,15 32,18 28,29

TYT Türkçe d bE  Bdc dE AcbD ADaBDCEDCbeb

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal ECBeDbDEbaEBCad   cadcba AE DD

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik e B abdA  d   AD  e c b   Da  

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen baEDdaE  ddbb dBc C Ac   b  A 

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 12 9 50
KONUŞMA 6 1 2 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 9 5 64

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 1 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 0 5 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 2 0 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 3 4 18
Nicelikler ve Değişimler 13 2 5 15

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 3 4 33

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 2 4 22
Çeşitlilik 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 2 2 20



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DE SE 152 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 13 10,75 36 8,85 11,63 9,89

Tarih-1 14 9 4 8,00 57 8,19 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 1 2 0,50 5 0,83 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,78 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 15 6 13,50 45 10,81 11,50 9,92

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 2,04 2,63 2,62

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 0,62 1,27 1,73

Kimya 10 2 0 2,00 20 1,33 1,61 1,51

Biyoloji 10 3 0 3,00 30 2,50 3,53 2,61

TYT Fen 30 5 3 4,25 14 4,46 6,41 5,85

Toplam: 120 37 23 31,25 26 26,15 32,18 28,29

TYT Türkçe bBAeDdeDBcbACDcBAdEA cdB  dAed

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal DCBEbAE CDbeCaDdc        DDAEA

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik      A   D             Cd     

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen ea d       C       E A   BD   

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 13 10 54
KONUŞMA 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 9 4 64

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 0 1 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 2 0 12
Nicelikler ve Değişimler 13 1 1 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 0 2 0

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 1 0 11
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 3 0 30



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EC AS 244 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 13 4,75 16 8,85 11,63 9,89

Tarih-1 14 4 8 2,00 14 8,19 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 1 7 -0,75 -7 0,83 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,78 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 7 18 2,50 8 10,81 11,50 9,92

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 2,04 2,63 2,62

Fizik 10 4 4 3,00 30 0,62 1,27 1,73

Kimya 10 2 8 0,00 0 1,33 1,61 1,51

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 2,50 3,53 2,61

TYT Fen 30 9 19 4,25 14 4,46 6,41 5,85

Toplam: 120 28 53 14,75 12 26,15 32,18 28,29

TYT Türkçe bB aDEC B D acbc   d daB bdbdA

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal DbcdadcDbDA  bcd aca dEe DDbbb

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik d a          cDA   ED         

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen eE dBbDEa eCeeBedcbaccBebdaDEb

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 7 9 29
KONUŞMA 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 4 8 29

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 2 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 0 4 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 0 3 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 2 3 12
Nicelikler ve Değişimler 13 2 0 15

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 4 3 44

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 2 7 22
Çeşitlilik 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 3 7 30



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EL GÜ 152 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 5 15,75 53 8,85 11,63 9,89

Tarih-1 14 11 3 10,25 73 8,19 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 2 2 1,50 14 0,83 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,78 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 16 5 14,75 49 10,81 11,50 9,92

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 2,04 2,63 2,62

Fizik 10 2 5 0,75 8 0,62 1,27 1,73

Kimya 10 3 3 2,25 23 1,33 1,61 1,51

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 2,50 3,53 2,61

TYT Fen 30 10 10 7,50 25 4,46 6,41 5,85

Toplam: 120 45 27 38,25 32 26,15 32,18 28,29

TYT Türkçe bBbCDECDBE A DABAE d d BA  bC 

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal DCBcDAEDdDABCbD       Ebe D EA

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik   ac d   Dabe          Cc     

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen db bdAD a eCD    ebE A DbBD dA

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 15 4 63
KONUŞMA 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 11 3 79

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 0 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 0 0 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 3 2 0 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 1 6 6
Nicelikler ve Değişimler 13 1 1 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 2 4 22

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 2 3 22
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 5 2 50



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EM BU İL 174 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 10 14,50 48 8,85 11,63 9,89

Tarih-1 14 8 6 6,50 46 8,19 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 4 7 2,25 20 0,83 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,78 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 15 15 11,25 38 10,81 11,50 9,92

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 2,04 2,63 2,62

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 0,62 1,27 1,73

Kimya 10 4 3 3,25 33 1,33 1,61 1,51

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 2,50 3,53 2,61

TYT Fen 30 8 18 3,50 12 4,46 6,41 5,85

Toplam: 120 48 51 35,25 29 26,15 32,18 28,29

TYT Türkçe dacE  BCcddEcABbD ADEBDCcDCABe

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal ECBeDdcaADcBCcdbEcBacaAdDAdeDD

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik c cB ECA D     cd  dcB  A Da d

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen badDbadabeEDDa   bCeA DecbccAc

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 16 7 67
KONUŞMA 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 8 6 57

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 2 4 33
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 3 6 18
Nicelikler ve Değişimler 13 5 2 38

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 1 8 11

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 3 3 33
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 3 6 30



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EN ÖZ 199 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 17 3,75 13 8,85 11,63 9,89

Tarih-1 14 6 6 4,50 32 8,19 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 2 4 1,00 9 0,83 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,78 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 11 12 8,00 27 10,81 11,50 9,92

Matematik-1 30 2 9 -0,25 -1 2,04 2,63 2,62

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 0,62 1,27 1,73

Kimya 10 2 5 0,75 8 1,33 1,61 1,51

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 2,50 3,53 2,61

TYT Fen 30 6 13 2,75 9 4,46 6,41 5,85

Toplam: 120 27 51 14,25 12 26,15 32,18 28,29

TYT Türkçe bBcaDECeB DbacAe  bd daB bdbdb

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal DbcdaAcDbDA  EcdAD a   e DDbEb

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik d ae  A   d   a d    c   bB  e

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen  b d baE aeCce b bD eA b a D A

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 8 12 33
KONUŞMA 6 0 5 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 6 6 43

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 2 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 2 1 33
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 1 6 6
Nicelikler ve Değişimler 13 1 3 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 0 0
Kuvvet ve Hareket 9 1 5 11

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 2 5 22
Çeşitlilik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 3 3 30



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ER LA 232 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 12 6,00 20 8,85 11,63 9,89

Tarih-1 14 7 4 6,00 43 8,19 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 2 5 0,75 7 0,83 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 1,78 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 9 10 6,50 22 10,81 11,50 9,92

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 2,04 2,63 2,62

Fizik 10 2 5 0,75 8 0,62 1,27 1,73

Kimya 10 2 2 1,50 15 1,33 1,61 1,51

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 2,50 3,53 2,61

TYT Fen 30 6 11 3,25 11 4,46 6,41 5,85

Toplam: 120 27 36 18,00 15 26,15 32,18 28,29

TYT Türkçe bebbbcBad db ABAD db B CE   B 

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal E eADCc Aa cCDeCE ea  dd  b   

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik   B    A    d    c      A e   

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen Ea  bBde e   d   bCCA bD  ea d

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 9 6 38
KONUŞMA 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 7 4 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 1 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 0 3 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 3 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 1 2 6
Nicelikler ve Değişimler 13 2 1 15

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 2 4 22

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 2 2 22
Çeşitlilik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 2 4 20



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ES AY 57 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 9 1,75 6 8,85 11,63 9,89

Tarih-1 14 9 4 8,00 57 8,19 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 2 4 1,00 9 0,83 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,78 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 12 12 9,00 30 10,81 11,50 9,92

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 2,04 2,63 2,62

Fizik 10 3 5 1,75 18 0,62 1,27 1,73

Kimya 10 3 5 1,75 18 1,33 1,61 1,51

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 2,50 3,53 2,61

TYT Fen 30 12 13 8,75 29 4,46 6,41 5,85

Toplam: 120 29 37 19,75 16 26,15 32,18 28,29

TYT Türkçe beA  ECD   dda d       e a   b

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal DCBEDAcbCD aCbDd   d eEb Dbbbc

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik    D     b e e                

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen ecbEB  EabeC aa EebEcABD BDeaA

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 4 7 17
KONUŞMA 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 9 4 64

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 0 2 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 3 0 3 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 1 3 6
Nicelikler ve Değişimler 13 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 3 4 33

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 2 5 22
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 6 3 60



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EY HE 24 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 11 12,25 41 8,85 11,63 9,89

Tarih-1 14 11 3 10,25 73 8,19 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 3 2 2,50 23 0,83 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,78 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 17 7 15,25 51 10,81 11,50 9,92

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 2,04 2,63 2,62

Fizik 10 4 3 3,25 33 0,62 1,27 1,73

Kimya 10 2 2 1,50 15 1,33 1,61 1,51

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 2,50 3,53 2,61

TYT Fen 30 9 8 7,00 23 4,46 6,41 5,85

Toplam: 120 43 29 35,75 30 26,15 32,18 28,29

TYT Türkçe Aacd  eabbAE AcAD AbEBDCEDebBD

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal ECeeDeDEADEBCDCbE  d    DAEbaD

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik    B   c           aD        b

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen b cDcBE  A  D    aCeAaa BaD   

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 14 8 58
KONUŞMA 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 11 3 79

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 0 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 0 1 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 1 2 6
Nicelikler ve Değişimler 13 1 1 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 9 3 3 33

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 2 2 22
Çeşitlilik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 3 3 30



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HA EY UY 312 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 9 14,75 49 8,85 11,63 9,89

Tarih-1 14 8 6 6,50 46 8,19 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 3 5 1,75 16 0,83 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,78 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 12 15 8,25 28 10,81 11,50 9,92

Matematik-1 30 13 13 9,75 33 2,04 2,63 2,62

Fizik 10 3 6 1,50 15 0,62 1,27 1,73

Kimya 10 4 3 3,25 33 1,33 1,61 1,51

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 2,50 3,53 2,61

TYT Fen 30 12 13 8,75 29 4,46 6,41 5,85

Toplam: 120 54 50 41,50 35 26,15 32,18 28,29

TYT Türkçe eBACDcCDBEDA DbBAEEdCc B  dcad

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal cCBEDAccdDecCEad  cd AEdCcDebb

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik d BDdAAEBcdebeDA  eEedACEbBd b

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen AdbEaA babeC cB Ee EcAaDC DDcd

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 17 5 71
KONUŞMA 6 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 8 6 57

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 2 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 1 2 17
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 3 0 3 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 8 7 47
Nicelikler ve Değişimler 13 5 6 38

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 9 2 6 22

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 3 3 33
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 5 4 50



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HA ŞA 3 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 17 4,75 16 8,85 11,63 9,89

Tarih-1 14 10 4 9,00 64 8,19 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 1 7 -0,75 -7 0,83 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,78 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 13 14 9,50 32 10,81 11,50 9,92

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 2,04 2,63 2,62

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 0,62 1,27 1,73

Kimya 10 2 4 1,00 10 1,33 1,61 1,51

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 2,50 3,53 2,61

TYT Fen 30 5 8 3,00 10 4,46 6,41 5,85

Toplam: 120 32 46 20,50 17 26,15 32,18 28,29

TYT Türkçe bbbd  Bbb dEbdcAc ADEaaCdDeeBc

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal ECdADacEdDEBCDddEc ce  aaAbbDe

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik   d  beA DE   AD    b  e   a d

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen     d    e aDc B  beAE  d b A 

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 9 13 38
KONUŞMA 6 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 10 4 71

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 2 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 0 3 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 2 4 12
Nicelikler ve Değişimler 13 3 3 23

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 0 1 0

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 2 4 22
Çeşitlilik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 3 2 30



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ME KU 247 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 15 3,25 11 8,85 11,63 9,89

Tarih-1 14 7 5 5,75 41 8,19 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 2 5 0,75 7 0,83 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,78 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 12 12 9,00 30 10,81 11,50 9,92

Matematik-1 30 3 15 -0,75 -3 2,04 2,63 2,62

Fizik 10 0 5 -1,25 -13 0,62 1,27 1,73

Kimya 10 1 6 -0,50 -5 1,33 1,61 1,51

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 2,50 3,53 2,61

TYT Fen 30 3 14 -0,50 -2 4,46 6,41 5,85

Toplam: 120 25 56 11,00 9 26,15 32,18 28,29

TYT Türkçe bdbbbcBad db  eAcad  B CED  Bb

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal E  ADbDcAadcCDea   a DAdcbEbDD

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik b acab c bE C e d b De c  ea d

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen b a b d b d c d ecCeA b B b  c

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 7 9 29
KONUŞMA 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 7 5 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 2 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 2 1 33
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 1 8 6
Nicelikler ve Değişimler 13 2 7 15

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 0 0
Kuvvet ve Hareket 9 0 5 0

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 1 5 11
Çeşitlilik 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 2 3 20



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ME ŞA 273 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 11 4,25 14 8,85 11,63 9,89

Tarih-1 14 11 1 10,75 77 8,19 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 1 0 1,00 9 0,83 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 1,78 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 12 2 11,50 38 10,81 11,50 9,92

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 2,04 2,63 2,62

Fizik 10 2 4 1,00 10 0,62 1,27 1,73

Kimya 10 3 0 3,00 30 1,33 1,61 1,51

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 2,50 3,53 2,61

TYT Fen 30 8 6 6,50 22 4,46 6,41 5,85

Toplam: 120 27 21 21,75 18 26,15 32,18 28,29

TYT Türkçe cd d  BC edEa ebDbAb     D eB 

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal ECB DCcE DEBCD  E         d   

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik                 e  a          

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen EE   ad dcE       CCeb  B D A 

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 7 8 29
KONUŞMA 6 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 11 1 79

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 0 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 0 0 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 3 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 0 2 0
Nicelikler ve Değişimler 13 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 2 3 22

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 2 0 22
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 3 2 30



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
Nİ AK 278 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 6 15,50 52 8,85 11,63 9,89

Tarih-1 14 12 2 11,50 82 8,19 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 2 9 -0,25 -2 0,83 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,78 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 16 14 12,50 42 10,81 11,50 9,92

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 2,04 2,63 2,62

Fizik 10 3 7 1,25 13 0,62 1,27 1,73

Kimya 10 3 7 1,25 13 1,33 1,61 1,51

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 2,50 3,53 2,61

TYT Fen 30 9 20 4,00 13 4,46 6,41 5,85

Toplam: 120 42 41 31,75 26 26,15 32,18 28,29

TYT Türkçe bBACDdCDBEDA DAB E Ab  dA dA b

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal eCBEDAEDCDAeCEadAcebBecdbaDeEe

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik            d                  

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen ebDbBdDacbeCcaedcDaEcAeDace dA

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 15 4 63
KONUŞMA 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 12 2 86

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 2 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 2 4 33
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 0 1 0
Nicelikler ve Değişimler 13 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 3 6 33

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 2 7 22
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 3 6 30



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SE VA 252 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 16 7,00 23 8,85 11,63 9,89

Tarih-1 14 13 1 12,75 91 8,19 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 4 7 2,25 20 0,83 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,78 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 20 10 17,50 58 10,81 11,50 9,92

Matematik-1 30 4 14 0,50 2 2,04 2,63 2,62

Fizik 10 0 9 -2,25 -23 0,62 1,27 1,73

Kimya 10 2 7 0,25 3 1,33 1,61 1,51

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 2,50 3,53 2,61

TYT Fen 30 6 22 0,50 2 4,46 6,41 5,85

Toplam: 120 41 62 25,50 21 26,15 32,18 28,29

TYT Türkçe ddeb  BdbbdcEABAD AbadDaEcacBD

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal ECBADCeEADEBCDeCEAcacDcdaAEbDa

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik AEecab A c  dde  Da  e b a e b

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen bbc ecdedbEab daceCeAceDBaadAe

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 11 12 46
KONUŞMA 6 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 13 1 93

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 2 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 2 4 33
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 1 8 6
Nicelikler ve Değişimler 13 3 6 23

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 0 8 0

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 1 7 11
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 4 6 40



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YA ŞE 272 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 10 5,50 18 8,85 11,63 9,89

Tarih-1 14 8 2 7,50 54 8,19 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 1 2 0,50 5 0,83 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,78 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 12 4 11,00 37 10,81 11,50 9,92

Fizik 10 3 4 2,00 20 0,62 1,27 1,73

Kimya 10 0 4 -1,00 -10 1,33 1,61 1,51

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 2,50 3,53 2,61

TYT Fen 30 4 9 1,75 6 4,46 6,41 5,85

Toplam: 120 24 23 18,25 15 26,15 32,18 28,29

TYT Türkçe bBc DE D Eab D aA  d  aa  cA c

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal DCBEb Ec D B Ea    b  E  DD  A

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Fen e ebB DE dee  a   a aA        

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 7 8 29
KONUŞMA 6 1 2 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 8 2 57

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 1 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 0 1 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 3 3 33

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 0 4 0
Çeşitlilik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 1 1 10



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZE BA 183 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 11 12,25 41 8,85 11,63 9,89

Tarih-1 14 11 3 10,25 73 8,19 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 3 4 2,00 18 0,83 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,78 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 15 11 12,25 41 10,81 11,50 9,92

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 2,04 2,63 2,62

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 0,62 1,27 1,73

Kimya 10 2 3 1,25 13 1,33 1,61 1,51

Biyoloji 10 7 0 7,00 70 2,50 3,53 2,61

TYT Fen 30 9 5 7,75 26 4,46 6,41 5,85

Toplam: 120 40 28 33,00 28 26,15 32,18 28,29

TYT Türkçe dCed  BC ddEcdBAc bbEBDCEDCbBD

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal EaBADCDaADcBCDCbEA a   dcAbbac

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik                           D  d

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen       d a Ee     bCeAEDDB D A 

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 14 8 58
KONUŞMA 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 11 3 79

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 2 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 1 1 17
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 2 0
DİN VE İSLAM 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 1 1 6
Nicelikler ve Değişimler 13 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 0 0
Kuvvet ve Hareket 9 0 2 0

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 1 3 11
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 7 0 70



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZE TE 2 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 11 12,25 41 8,85 11,63 9,89

Tarih-1 14 11 3 10,25 73 8,19 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 2 5 0,75 7 0,83 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,78 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 15 11 12,25 41 10,81 11,50 9,92

Matematik-1 30 8 10 5,50 18 2,04 2,63 2,62

Fizik 10 2 4 1,00 10 0,62 1,27 1,73

Kimya 10 3 5 1,75 18 1,33 1,61 1,51

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 2,50 3,53 2,61

TYT Fen 30 7 15 3,25 11 4,46 6,41 5,85

Toplam: 120 45 47 33,25 28 26,15 32,18 28,29

TYT Türkçe cBbCDECbBEDA cAcdcEA bdB  cbCA

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal DCBdbAEDdDABCEab  cE dE deDbbA

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik d aD Ae  c e  DA e ED ACdb e b

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen cE dB   ccebDeB db E cBbbd bEb

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 13 9 54
KONUŞMA 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 11 3 79

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 2 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 1 2 17
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 4 5 24
Nicelikler ve Değişimler 13 4 5 31

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 2 3 22

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 2 5 22
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 2 6 20



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AN AL 309 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 14,08 11,63 9,89

Tarih-1 14 10 4 9,00 64 7,48 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 3 4 2,00 18 2,68 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,62 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 16 10 13,50 45 12,78 11,50 9,92

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 3,19 2,63 2,62

Fizik 10 3 3 2,25 23 1,51 1,27 1,73

Kimya 10 3 5 1,75 18 1,71 1,61 1,51

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 4,00 3,53 2,61

TYT Fen 30 12 10 9,50 32 7,22 6,41 5,85

Toplam: 120 52 36 43,00 36 37,26 32,18 28,29

TYT Türkçe bBAee CDBEDAbDAeA EAb eBA bcCc

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal abBEbAEDCDAeCE dAa   AEbdDDedA

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik d BaC    D   B Aa   D ACad d  

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen cEbdB   E  Ce BedbbE ABDaBDb A

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 14 7 58
KONUŞMA 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 10 4 71

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 1 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 2 1 33
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 5 3 29
Nicelikler ve Değişimler 13 3 3 23

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 3 2 33

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 2 5 22
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 6 2 60



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AN AL 309 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 14,08 11,63 9,89

Tarih-1 14 10 4 9,00 64 7,48 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 3 4 2,00 18 2,68 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,62 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 16 10 13,50 45 12,78 11,50 9,92

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 3,19 2,63 2,62

Fizik 10 3 3 2,25 23 1,51 1,27 1,73

Kimya 10 3 5 1,75 18 1,71 1,61 1,51

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 4,00 3,53 2,61

TYT Fen 30 12 10 9,50 32 7,22 6,41 5,85

Toplam: 120 52 36 43,00 36 37,26 32,18 28,29

TYT Türkçe bBAee CDBEDAbDAeA EAb eBA bcCc

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal abBEbAEDCDAeCE dAa   AEbdDDedA

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik d BaC    D   B Aa   D ACad d  

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen cEbdB   E  Ce BedbbE ABDaBDb A

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 14 7 58
KONUŞMA 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 10 4 71

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 1 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 2 1 33
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 5 3 29
Nicelikler ve Değişimler 13 3 3 23

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 3 2 33

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 2 5 22
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 6 2 60



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AN AL 309 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 14,08 11,63 9,89

Tarih-1 14 10 4 9,00 64 7,48 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 3 4 2,00 18 2,68 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,62 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 16 10 13,50 45 12,78 11,50 9,92

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 3,19 2,63 2,62

Fizik 10 3 3 2,25 23 1,51 1,27 1,73

Kimya 10 3 5 1,75 18 1,71 1,61 1,51

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 4,00 3,53 2,61

TYT Fen 30 12 10 9,50 32 7,22 6,41 5,85

Toplam: 120 52 36 43,00 36 37,26 32,18 28,29

TYT Türkçe bBAee CDBEDAbDAeA EAb eBA bcCc

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal abBEbAEDCDAeCE dAa   AEbdDDedA

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik d BaC    D   B Aa   D ACad d  

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen cEbdB   E  Ce BedbbE ABDaBDb A

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 14 7 58
KONUŞMA 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 10 4 71

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 1 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 2 1 33
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 5 3 29
Nicelikler ve Değişimler 13 3 3 23

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 3 2 33

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 2 5 22
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 6 2 60



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BU CA 226 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 9 16,75 56 14,08 11,63 9,89

Tarih-1 14 11 2 10,50 75 7,48 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 4 3 3,25 30 2,68 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,62 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 17 8 15,00 50 12,78 11,50 9,92

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 3,19 2,63 2,62

Fizik 10 2 6 0,50 5 1,51 1,27 1,73

Kimya 10 2 7 0,25 3 1,71 1,61 1,51

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 4,00 3,53 2,61

TYT Fen 30 8 15 4,25 14 7,22 6,41 5,85

Toplam: 120 47 39 37,25 31 37,26 32,18 28,29

TYT Türkçe cCb a BCECAEEAeADCAbcBDCcDCbdD

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal EC eDCcEADEBCDC EAd c  dDAEbba

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik   Ba bad ab  BA    b          

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen b b bedcEAEbc deBaeeAcaDB D   

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 18 6 75
KONUŞMA 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 11 2 79

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 1 2 17
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 2 0
DİN VE İSLAM 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 2 1 12
Nicelikler ve Değişimler 13 1 6 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 9 1 6 11

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 1 7 11
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 4 2 40



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CA SA 271 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 12 12,00 40 14,08 11,63 9,89

Tarih-1 14 7 6 5,50 39 7,48 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 3 5 1,75 16 2,68 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,62 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 13 12 10,00 33 12,78 11,50 9,92

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 3,19 2,63 2,62

Fizik 10 2 6 0,50 5 1,51 1,27 1,73

Kimya 10 3 4 2,00 20 1,71 1,61 1,51

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,00 3,53 2,61

TYT Fen 30 12 12 9,00 30 7,22 6,41 5,85

Toplam: 120 40 41 29,75 25 37,26 32,18 28,29

TYT Türkçe dC d  BeECdEaeBAeCADaBDeceCABb

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal Eae DacaADcBCDdeEA c  eaDAd DD

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik   ad     a        e       a   

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen EEd bddb eEec  B aeCAEDDdCDB d

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 14 10 58
KONUŞMA 6 1 2 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 7 6 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 1 2 17
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 1 1 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 0 2 0
Nicelikler ve Değişimler 13 0 3 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 2 5 22

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 2 4 22
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 7 2 70



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANPO     T 158 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 14,08 11,63 9,89

Tarih-1 14 12 2 11,50 82 7,48 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 6 2 5,50 50 2,68 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,62 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 22 4 21,00 70 12,78 11,50 9,92

Matematik-1 30 6 9 3,75 13 3,19 2,63 2,62

Fizik 10 4 3 3,25 33 1,51 1,27 1,73

Kimya 10 2 6 0,50 5 1,71 1,61 1,51

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 4,00 3,53 2,61

TYT Fen 30 12 11 9,25 31 7,22 6,41 5,85

Toplam: 120 59 32 51,00 43 37,26 32,18 28,29

TYT Türkçe cCcE  BCECdEEABAc ADaBDbEDaABb

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal ECBADCDcAaEBCDaCE  c DAEDAE DD

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik     CaCc e    A    dDa  bCaBdd

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen bEE ABc  eEbedbc  CeAEb BaDBA 

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 17 6 71
KONUŞMA 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 12 2 86

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 2 0 100
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 2 1 33
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 2 0 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 4 6 24
Nicelikler ve Değişimler 13 2 3 15

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 4 2 44

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 1 6 11
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 6 2 60



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DE İŞ 215 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 14,08 11,63 9,89

Tarih-1 14 7 7 5,25 38 7,48 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 4 4 3,00 27 2,68 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,62 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 14 13 10,75 36 12,78 11,50 9,92

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 3,19 2,63 2,62

Fizik 10 4 4 3,00 30 1,51 1,27 1,73

Kimya 10 2 5 0,75 8 1,71 1,61 1,51

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 4,00 3,53 2,61

TYT Fen 30 10 13 6,75 23 7,22 6,41 5,85

Toplam: 120 41 38 31,50 26 37,26 32,18 28,29

TYT Türkçe eBACDECDBaDACcA Ab ACdeBb d ac

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal cdBEbAbcCDAeCbDdA  c AaCaDDedA

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik      b                c  C    

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen AacEdA Eb eCe c  ebEeAeDd Db A

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 16 6 67
KONUŞMA 6 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 7 7 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 2 1 33
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 0 1 0
Nicelikler ve Değişimler 13 1 1 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 9 3 4 33

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 1 5 11
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 4 4 40



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EL Nİ DE 321 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 12 13,00 43 14,08 11,63 9,89

Tarih-1 14 9 5 7,75 55 7,48 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 2 8 0,00 0 2,68 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,62 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 13 16 9,00 30 12,78 11,50 9,92

Matematik-1 30 3 10 0,50 2 3,19 2,63 2,62

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 1,51 1,27 1,73

Kimya 10 2 4 1,00 10 1,71 1,61 1,51

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,00 3,53 2,61

TYT Fen 30 8 17 3,75 13 7,22 6,41 5,85

Toplam: 120 40 55 26,25 22 37,26 32,18 28,29

TYT Türkçe eBcCDECbBaDACcbBAcbACEdBb  dCb

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal aCBceAEcaDABCEacdDcc eEdeaDedA

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik        b abaa  b    c ACdb dE 

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen dbadacaddECe c  d aE bcDdBDDEb

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 15 9 63
KONUŞMA 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 9 5 64

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 2 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 1 4 17
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 0 6 0
Nicelikler ve Değişimler 13 3 4 23

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 1 8 11

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 1 4 11
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 5 4 50



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
Gİ SU DU 253 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 8 15,00 50 14,08 11,63 9,89

Tarih-1 14 8 6 6,50 46 7,48 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 5 4 4,00 36 2,68 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,62 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 17 11 14,25 48 12,78 11,50 9,92

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 3,19 2,63 2,62

Fizik 10 1 0 1,00 10 1,51 1,27 1,73

Kimya 10 2 1 1,75 18 1,71 1,61 1,51

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 4,00 3,53 2,61

TYT Fen 30 4 3 3,25 11 7,22 6,41 5,85

Toplam: 120 40 26 33,50 28 37,26 32,18 28,29

TYT Türkçe DBACDbeDBaDACcABAaEA aCB   ca 

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal DCBcDAaDaDbeeEDb bdE cECCDDeEA

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik          D a          Ad dd   

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen          EeCD        Ac b     

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 17 6 71
KONUŞMA 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 8 6 57

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 1 3 17
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 1 1 6
Nicelikler ve Değişimler 13 1 3 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 0 0
Kuvvet ve Hareket 9 1 0 11

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 2 1 22
Çeşitlilik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 1 2 10



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜ Hİ ÇA 113 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 14,08 11,63 9,89

Tarih-1 14 8 5 6,75 48 7,48 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 4 3 3,25 30 2,68 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,62 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 17 8 15,00 50 12,78 11,50 9,92

Matematik-1 30 12 9 9,75 33 3,19 2,63 2,62

Fizik 10 4 6 2,50 25 1,51 1,27 1,73

Kimya 10 3 4 2,00 20 1,71 1,61 1,51

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 4,00 3,53 2,61

TYT Fen 30 14 11 11,25 38 7,22 6,41 5,85

Toplam: 120 61 36 52,00 43 37,26 32,18 28,29

TYT Türkçe DBbaDcbDBEDA DA AdEACEdBA b Cb

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal eCBE AcDdDbeCEDa   E dECbDDAEA

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik d B e AEeDE ac A   aDBACEd Bce

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen eabEBADdaaeb e eED E ABDC DDaA

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 16 6 67
KONUŞMA 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 8 5 57

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 1 1 17
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 6 5 35
Nicelikler ve Değişimler 13 6 4 46

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 4 5 44

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 2 4 22
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 7 1 70



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HA AK 284 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 4 20,00 67 14,08 11,63 9,89

Tarih-1 14 6 4 5,00 36 7,48 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 3 1 2,75 25 2,68 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,62 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 13 6 11,50 38 12,78 11,50 9,92

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 3,19 2,63 2,62

Fizik 10 4 2 3,50 35 1,51 1,27 1,73

Kimya 10 2 0 2,00 20 1,71 1,61 1,51

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 4,00 3,53 2,61

TYT Fen 30 10 5 8,75 29 7,22 6,41 5,85

Toplam: 120 47 18 42,50 35 37,26 32,18 28,29

TYT Türkçe eC d  d  CAEEeBADCADEBDCEDCABD

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal E   DacEAbEc D  EA     dDAEeDD

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik      a A      A   a D b       

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen Ea DABb          DC A  DebDcA 

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 20 2 83
KONUŞMA 6 1 2 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 6 4 43

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 1 0 17
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 2 2 12
Nicelikler ve Değişimler 13 1 1 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 0 0
Kuvvet ve Hareket 9 4 2 44

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 2 0 22
Çeşitlilik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 4 3 40



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HA GÜ  Ü 117 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 14,08 11,63 9,89

Tarih-1 14 8 6 6,50 46 7,48 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 3 5 1,75 16 2,68 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,62 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 15 12 12,00 40 12,78 11,50 9,92

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 3,19 2,63 2,62

Fizik 10 6 4 5,00 50 1,51 1,27 1,73

Kimya 10 4 4 3,00 30 1,71 1,61 1,51

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,00 3,53 2,61

TYT Fen 30 15 13 11,75 39 7,22 6,41 5,85

Toplam: 120 60 40 50,00 42 37,26 32,18 28,29

TYT Türkçe bCcd ABdaCAEEbBAcCADEBDCEDCbBD

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal EbBeDaDaAacBCD bEd b DedDAEeDD

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik caBBaECA DE   A c  dD      e a

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen bcbDABEbEAE c eeaDCCeaDDebDBAc

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 19 5 79
KONUŞMA 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 8 6 57

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 1 3 17
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 2 4 12
Nicelikler ve Değişimler 13 7 3 54

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 9 5 4 56

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 3 4 33
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 5 5 50



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HA KA         T Ş 268 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 7 18,25 61 14,08 11,63 9,89

Tarih-1 14 9 2 8,50 61 7,48 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 4 0 4,00 36 2,68 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,62 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 16 4 15,00 50 12,78 11,50 9,92

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 3,19 2,63 2,62

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 1,51 1,27 1,73

Kimya 10 2 3 1,25 13 1,71 1,61 1,51

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 4,00 3,53 2,61

TYT Fen 30 9 9 6,75 23 7,22 6,41 5,85

Toplam: 120 49 22 43,50 36 37,26 32,18 28,29

TYT Türkçe eBACDECDBEDAbcABAEEA abBA d Cc

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal eCBdDA DC  BCED      AEC DDedA

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik   B    E       A      ca C    

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen Aa d b d ceCa    c E Ae  BDDEA

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 18 5 75
KONUŞMA 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 9 2 64

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 0 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 1 0 17
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 3 0 18
Nicelikler ve Değişimler 13 1 2 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 9 0 5 0

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 1 3 11
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 6 1 60



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
Hİ KI 220 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 9 7,75 26 14,08 11,63 9,89

Tarih-1 14 5 3 4,25 30 7,48 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 2 2 1,50 14 2,68 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,62 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 10 7 8,25 28 12,78 11,50 9,92

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 3,19 2,63 2,62

Fizik 10 1 2 0,50 5 1,51 1,27 1,73

Kimya 10 4 1 3,75 38 1,71 1,61 1,51

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 4,00 3,53 2,61

TYT Fen 30 9 5 7,75 26 7,22 6,41 5,85

Toplam: 120 32 23 26,25 22 37,26 32,18 28,29

TYT Türkçe cBA Dca  EDA cABA  d adB    ac

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal eC   AacC  B E a D a  E  eDbEA

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik d BaC    D                    

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen cEb        C BB  b E A DaBDb  

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 10 7 42
KONUŞMA 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 5 3 36

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 1 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 1 1 17
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 3 2 18
Nicelikler ve Değişimler 13 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 1 1 11

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 3 1 33
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 4 2 40



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İR AK KÇ   L 316 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 10 14,50 48 14,08 11,63 9,89

Tarih-1 14 11 1 10,75 77 7,48 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 3 5 1,75 16 2,68 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,62 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 16 9 13,75 46 12,78 11,50 9,92

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 3,19 2,63 2,62

Fizik 10 7 2 6,50 65 1,51 1,27 1,73

Kimya 10 5 3 4,25 43 1,71 1,61 1,51

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,00 3,53 2,61

TYT Fen 30 18 9 15,75 53 7,22 6,41 5,85

Toplam: 120 60 35 51,25 43 37,26 32,18 28,29

TYT Türkçe baA  ABdaCAEEABbcCADEBaC DCbeb

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal EbBADCDEA EBC baEe   DeaDAdbDe

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik      baAeDE   Aa DC Da   CaB d

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen Ec DABEbEAE c eBaDCCeaDDBaDBAc

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 15 8 63
KONUŞMA 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 11 1 79

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 1 2 17
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 6 4 35
Nicelikler ve Değişimler 13 3 3 23

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 9 6 2 67

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 4 3 44
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 6 4 60



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KA ERL 263 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 10 14,50 48 14,08 11,63 9,89

Tarih-1 14 7 7 5,25 38 7,48 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 6 4 5,00 45 2,68 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,62 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 16 12 13,00 43 12,78 11,50 9,92

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 3,19 2,63 2,62

Fizik 10 1 4 0,00 0 1,51 1,27 1,73

Kimya 10 1 1 0,75 8 1,71 1,61 1,51

Biyoloji 10 6 0 6,00 60 4,00 3,53 2,61

TYT Fen 30 8 5 6,75 23 7,22 6,41 5,85

Toplam: 120 43 28 36,00 30 37,26 32,18 28,29

TYT Türkçe DeAaDECDBaDA DABAcaAea BA cbCb

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal DCBcaeaDCDeceEDccbAE AEbCD dEA

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik   B       d  B                

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen e  daA  c  C      b  A D BD EA

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 15 7 63
KONUŞMA 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 7 7 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 3 2 50
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 2 1 12
Nicelikler ve Değişimler 13 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 1 3 11

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 1 1 11
Çeşitlilik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 6 0 60



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ME Sİ 243 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 14 9,50 32 14,08 11,63 9,89

Tarih-1 14 7 6 5,50 39 7,48 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 4 5 2,75 25 2,68 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,62 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 13 14 9,50 32 12,78 11,50 9,92

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 3,19 2,63 2,62

Fizik 10 2 3 1,25 13 1,51 1,27 1,73

Kimya 10 2 5 0,75 8 1,71 1,61 1,51

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 4,00 3,53 2,61

TYT Fen 30 6 13 2,75 9 7,22 6,41 5,85

Toplam: 120 32 43 21,25 18 37,26 32,18 28,29

TYT Türkçe dCbd cBCaeda eBAD AbcBDbEDeABb

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal ECeeD caADcBCaCdEc b DebDAdeaD

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik     a           c             

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen bE  c   EeEbb  d bbCAc De bdb 

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 12 10 50
KONUŞMA 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 7 6 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 1 3 17
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 0 1 0
Nicelikler ve Değişimler 13 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 2 2 22

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 1 5 11
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 2 5 20



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
Mİ HE 308 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 10 9,50 32 14,08 11,63 9,89

Tarih-1 14 7 3 6,25 45 7,48 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 2 5 0,75 7 2,68 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,62 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 11 11 8,25 28 12,78 11,50 9,92

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 3,19 2,63 2,62

Fizik 10 0 7 -1,75 -18 1,51 1,27 1,73

Kimya 10 2 5 0,75 8 1,71 1,61 1,51

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 4,00 3,53 2,61

TYT Fen 30 4 17 -0,25 -1 7,22 6,41 5,85

Toplam: 120 27 41 16,75 14 37,26 32,18 28,29

TYT Türkçe bB aDEbDBEbACD  A  ddc d c eCA

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal DC c Aa aDAB ED c  E ecdbDbbaA

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik           ae e                

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen  *baceb c  beeBC a d A c aDbdc

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 10 8 42
KONUŞMA 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 7 3 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 0 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 1 2 17
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 0 3 0
Nicelikler ve Değişimler 13 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 0 0
Kuvvet ve Hareket 9 0 7 0

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 2 4 22
Çeşitlilik 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 2 5 20



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OR AK   E    U 8 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 10 14,50 48 14,08 11,63 9,89

Tarih-1 14 7 7 5,25 38 7,48 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 6 4 5,00 45 2,68 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,62 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 15 12 12,00 40 12,78 11,50 9,92

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 3,19 2,63 2,62

Fizik 10 1 3 0,25 3 1,51 1,27 1,73

Kimya 10 1 1 0,75 8 1,71 1,61 1,51

Biyoloji 10 3 0 3,00 30 4,00 3,53 2,61

TYT Fen 30 5 4 4,00 13 7,22 6,41 5,85

Toplam: 120 39 27 32,25 27 37,26 32,18 28,29

TYT Türkçe bCbc AB aeAacABAD ADaBDCEDaAeD

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal EeceDCDadacBCDCbEA EAbccD Ed D

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik                 B  d       B  

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen     Aad  e b      C AE  B     

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 15 7 63
KONUŞMA 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 7 7 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 3 2 50
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 3 1 1 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 2 1 12
Nicelikler ve Değişimler 13 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 1 2 11

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 1 1 11
Çeşitlilik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 3 0 30



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SU İŞİ 208 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 15 10,25 34 14,08 11,63 9,89

Tarih-1 14 12 2 11,50 82 7,48 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 3 6 1,50 14 2,68 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,62 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 19 9 16,75 56 12,78 11,50 9,92

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 3,19 2,63 2,62

Fizik 10 0 4 -1,00 -10 1,51 1,27 1,73

Kimya 10 4 2 3,50 35 1,71 1,61 1,51

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 4,00 3,53 2,61

TYT Fen 30 7 10 4,50 15 7,22 6,41 5,85

Toplam: 120 45 39 35,25 29 37,26 32,18 28,29

TYT Türkçe bada bBdcCdEEdBAcCAaEBaCEDacBb

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal ECBcDbDEADEBCDd EcBEeb baAEdDD

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik      c AB    eA c   D    e B b

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen b      baeED    aDCeAd eB D bc

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 14 10 58
KONUŞMA 6 0 5 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 12 2 86

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 2 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 2 3 33
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 3 4 18
Nicelikler ve Değişimler 13 2 1 15

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 0 3 0

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 3 2 33
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 3 4 30



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AL DE 89 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 9 12,75 43 11,69 11,63 9,89

Tarih-1 14 9 1 8,75 63 7,14 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 2 4 1,00 9 1,46 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,29 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 13 7 11,25 38 10,89 11,50 9,92

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 2,61 2,63 2,62

Fizik 10 2 4 1,00 10 1,60 1,27 1,73

Kimya 10 2 6 0,50 5 1,74 1,61 1,51

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 3,98 3,53 2,61

TYT Fen 30 10 12 7,00 23 7,31 6,41 5,85

Toplam: 120 45 36 36,00 30 32,50 32,18 28,29

TYT Türkçe Aa c  a bedEaABAc ADEBDCED bBD

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal EC  D cEA EBCDbbEc     dDA eDa

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik   B  aCAdDb C A  aa e a    e C

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen d E  aEb eEbec  dDbeAaDDB cBA 

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 14 7 58
KONUŞMA 6 1 2 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 9 1 64

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 0 1 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 3 1 1 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 2 5 12
Nicelikler ve Değişimler 13 5 3 38

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 2 3 22

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 1 6 11
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 6 2 60



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AL KA 260 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 9 10,75 36 11,69 11,63 9,89

Tarih-1 14 5 6 3,50 25 7,14 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 4 6 2,50 23 1,46 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,29 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 12 12 9,00 30 10,89 11,50 9,92

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 2,61 2,63 2,62

Fizik 10 4 4 3,00 30 1,60 1,27 1,73

Kimya 10 3 4 2,00 20 1,74 1,61 1,51

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 3,98 3,53 2,61

TYT Fen 30 13 10 10,50 35 7,31 6,41 5,85

Toplam: 120 44 35 35,25 29 32,50 32,18 28,29

TYT Türkçe bBA DE D aDACc eA cAC dBA d ec

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal  CBcDAaDa bd aDdcD ddeECdDD E 

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik C  a     aEC e      a  CEC    

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen ec EBA cEbCCb  bd bEaABD BDe A

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 12 6 50
KONUŞMA 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 5 6 36

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 1 4 17
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 1 0 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 3 3 18
Nicelikler ve Değişimler 13 3 1 23

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 4 3 44

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 2 4 22
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 6 2 60



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AY BO 210 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 12 8,00 27 11,69 11,63 9,89

Tarih-1 14 7 5 5,75 41 7,14 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 1 1 0,75 7 1,46 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,29 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 12 7 10,25 34 10,89 11,50 9,92

Toplam: 120 23 19 18,25 15 32,50 32,18 28,29

TYT Türkçe dCdb  B a da Ad c ADEBDbEDacBb

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal ECBdD cEAbcdC   E       bAEbDD

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 10 9 42
KONUŞMA 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 7 5 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 1 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 0 0 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜ  VA 126 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 14 10,50 35 11,69 11,63 9,89

Tarih-1 14 6 8 4,00 29 7,14 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 4 5 2,75 25 1,46 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,29 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 12 16 8,00 27 10,89 11,50 9,92

Fizik 10 1 8 -1,00 -10 1,60 1,27 1,73

Kimya 10 2 6 0,50 5 1,74 1,61 1,51

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 3,98 3,53 2,61

TYT Fen 30 9 16 5,00 17 7,31 6,41 5,85

Toplam: 120 35 46 23,50 20 32,50 32,18 28,29

TYT Türkçe DBbeDECcBEDAbe BA EAeaaBbbbeed

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal ceBcbeEDCDeBeabb aeE AEdCDDcac

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Fen eccae cEcaebcd  EcbE A DdBDDEe

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 14 8 58
KONUŞMA 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 6 8 43

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 2 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 2 2 33
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 0 3 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 1 7 11

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 1 6 11
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 6 2 60



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DA DE 13 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 4 7,00 23 11,69 11,63 9,89

Tarih-1 14 5 2 4,50 32 7,14 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 1 2 0,50 5 1,46 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,29 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 7 4 6,00 20 10,89 11,50 9,92

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 2,61 2,63 2,62

Fizik 10 7 3 6,25 63 1,60 1,27 1,73

Kimya 10 3 5 1,75 18 1,74 1,61 1,51

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 3,98 3,53 2,61

TYT Fen 30 15 11 12,25 41 7,31 6,41 5,85

Toplam: 120 36 22 30,50 25 32,50 32,18 28,29

TYT Türkçe daAd e      E BA  AD      C B 

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal ECBAD  ab     b E       a    D

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik     CEC Ba      e  Ea   A     

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen bEcDABEDEeEb Eb dbbCAa DBbD Aa

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 7 0 29
KONUŞMA 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 5 2 36

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 1 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 0 0 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 2 2 12
Nicelikler ve Değişimler 13 4 1 31

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 7 2 78

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 2 5 22
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 5 3 50



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EC ÇE 205 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 9 14,75 49 11,69 11,63 9,89

Tarih-1 14 10 4 9,00 64 7,14 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 3 5 1,75 16 1,46 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,29 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 16 10 13,50 45 10,89 11,50 9,92

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 2,61 2,63 2,62

Fizik 10 2 4 1,00 10 1,60 1,27 1,73

Kimya 10 4 3 3,25 33 1,74 1,61 1,51

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 3,98 3,53 2,61

TYT Fen 30 10 10 7,50 25 7,31 6,41 5,85

Toplam: 120 47 32 39,00 33 32,50 32,18 28,29

TYT Türkçe DBbCDECaBED  DABAaEdCaaB  Ebae

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal DCBdDAccaDABCEDc a  dAEedDD dA

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik C B       de B      D e       

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen A edB  d bbCD  a DbE A eaaD EA

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 16 6 67
KONUŞMA 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 10 4 71

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 1 2 17
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 1 1 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 3 2 18
Nicelikler ve Değişimler 13 1 1 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 9 1 4 11

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 3 3 33
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 4 3 40



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EC KA 0 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 14 6,50 22 11,69 11,63 9,89

Tarih-1 14 7 4 6,00 43 7,14 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 3 3 2,25 20 1,46 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 2,29 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 10 11 7,25 24 10,89 11,50 9,92

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 2,61 2,63 2,62

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 1,60 1,27 1,73

Kimya 10 2 3 1,25 13 1,74 1,61 1,51

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 3,98 3,53 2,61

TYT Fen 30 9 11 6,25 21 7,31 6,41 5,85

Toplam: 120 33 38 23,50 20 32,50 32,18 28,29

TYT Türkçe ceeb  BaaeA  Aa ebAb BcCEDabBD

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal EC eDCD AbcBe   EAdE a  bcac a

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik    e          A B  d       B C

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen bE   edbceEb E    beAEDDBda A 

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 10 10 42
KONUŞMA 6 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 7 4 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 1 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 2 2 33
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 1 0
DİN VE İSLAM 3 0 3 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 4 1 24
Nicelikler ve Değişimler 13 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 1 5 11

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 1 3 11
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 6 2 60



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EC YI 203 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 9 12,75 43 11,69 11,63 9,89

Tarih-1 14 8 3 7,25 52 7,14 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 2 2 1,50 14 1,46 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,29 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 13 7 11,25 38 10,89 11,50 9,92

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 2,61 2,63 2,62

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 1,60 1,27 1,73

Kimya 10 3 3 2,25 23 1,74 1,61 1,51

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 3,98 3,53 2,61

TYT Fen 30 11 11 8,25 28 7,31 6,41 5,85

Toplam: 120 41 32 33,00 28 32,50 32,18 28,29

TYT Türkçe cC b  dCaCAE AB D AbEBDCEcdbeD

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal ECB DbDaA cBC  eEe      DAEbDa

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik   c aEd                 A  a b

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen b b  ebaEcE c   cDbCA DDBbDBAc

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 14 7 58
KONUŞMA 6 1 2 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 8 3 57

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 0 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 0 1 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 1 2 6
Nicelikler ve Değişimler 13 1 3 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 1 5 11

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 2 3 22
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 7 2 70



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EM KO 306 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 4 14,00 47 11,69 11,63 9,89

Tarih-1 14 10 3 9,25 66 7,14 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 3 5 1,75 16 1,46 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,29 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 16 10 13,50 45 10,89 11,50 9,92

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 2,61 2,63 2,62

Fizik 10 3 2 2,50 25 1,60 1,27 1,73

Kimya 10 2 5 0,75 8 1,74 1,61 1,51

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 3,98 3,53 2,61

TYT Fen 30 11 8 9,00 30 7,31 6,41 5,85

Toplam: 120 47 26 40,50 34 32,50 32,18 28,29

TYT Türkçe bBbCDECDBEDA  ABA  A  Cd    d 

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal DCebbAED DABCEadec a  ECCDDddA

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik b B  A E D aDd      a         

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen A eEB    cebDd   ebE ABD BD aA

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 15 3 63
KONUŞMA 6 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 10 3 71

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 2 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 0 3 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 5 3 29
Nicelikler ve Değişimler 13 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 9 2 2 22

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 1 5 11
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 6 1 60



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖ SO 0 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 7 18,25 61 11,69 11,63 9,89

Tarih-1 14 7 7 5,25 38 7,14 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 4 4 3,00 27 1,46 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,29 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 14 13 10,75 36 10,89 11,50 9,92

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 2,61 2,63 2,62

Fizik 10 1 0 1,00 10 1,60 1,27 1,73

Kimya 10 4 1 3,75 38 1,74 1,61 1,51

Biyoloji 10 3 1 2,75 28 3,98 3,53 2,61

TYT Fen 30 8 2 7,50 25 7,31 6,41 5,85

Toplam: 120 45 27 38,25 32 32,50 32,18 28,29

TYT Türkçe ACeE  BCabdEEABAc ADcBDCEDCcBD

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal aCBeDbccAaEBCeCeE Bd D dbAbdDD

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik   e bECAdab                   

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen       E   EbD     CCAE    aB  

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 17 6 71
KONUŞMA 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 7 7 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 2 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 2 1 33
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 0 0 0
Nicelikler ve Değişimler 13 3 5 23

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 0 0
Kuvvet ve Hareket 9 1 0 11

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 3 1 33
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 3 1 30



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İB AR BA 196 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 10 2,50 8 11,69 11,63 9,89

Tarih-1 14 5 4 4,00 29 7,14 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 2 7 0,25 2 1,46 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,29 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 11 12 8,00 27 10,89 11,50 9,92

Matematik-1 30 0 7 -1,75 -6 2,61 2,63 2,62

Fizik 10 5 4 4,00 40 1,60 1,27 1,73

Kimya 10 4 4 3,00 30 1,74 1,61 1,51

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 3,98 3,53 2,61

TYT Fen 30 15 11 12,25 41 7,31 6,41 5,85

Toplam: 120 31 40 21,00 18 32,50 32,18 28,29

TYT Türkçe  Bb e   c bb  Aa  Ee  CB d b d

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal   B  Aaee ABaEDcca dd EedDDeEA

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik        cca e   b     c       e

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen eEDcBA EcbCbccB  eDEdA DCBeeEA

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 5 7 21
KONUŞMA 6 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 5 4 36

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 0 4 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 0 5 0
Nicelikler ve Değişimler 13 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 5 3 56

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 3 4 33
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 6 3 60



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KA KU 233 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 6 11,50 38 11,69 11,63 9,89

Tarih-1 14 9 5 7,75 55 7,14 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 1 3 0,25 2 1,46 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,29 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 13 10 10,50 35 10,89 11,50 9,92

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 2,61 2,63 2,62

Fizik 10 1 4 0,00 0 1,60 1,27 1,73

Kimya 10 3 5 1,75 18 1,74 1,61 1,51

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 3,98 3,53 2,61

TYT Fen 30 7 14 3,50 12 7,31 6,41 5,85

Toplam: 120 37 33 28,75 24 32,50 32,18 28,29

TYT Türkçe DBb DE DB bA eA A EdC CB  b  d

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal DCBcaAEcaDdBCEDb     c e DDbbA

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik Cbe        C      AE   b      

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen Ad b   d beCDeed  bE b eCBDaae

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 13 4 54
KONUŞMA 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 9 5 64

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 0 1 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 2 2 12
Nicelikler ve Değişimler 13 2 1 15

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 9 0 4 0

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 2 5 22
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 3 5 30



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ME AK 270 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 5 20,75 69 11,69 11,63 9,89

Tarih-1 14 11 3 10,25 73 7,14 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 3 2 2,50 23 1,46 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,29 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 18 5 16,75 56 10,89 11,50 9,92

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 2,61 2,63 2,62

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 1,60 1,27 1,73

Kimya 10 7 2 6,50 65 1,74 1,61 1,51

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 3,98 3,53 2,61

TYT Fen 30 14 11 11,25 38 7,31 6,41 5,85

Toplam: 120 58 26 51,50 43 32,50 32,18 28,29

TYT Türkçe bCbb  B ECAEdABADCADEBDCEDCbBD

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal ECBeDCcEAbEBCD e Aa A   DAE DD

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik  aB bEd  D    d    dD         

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen E   b dcceE DEdBeDCCAE*DBCceAc

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 21 2 88
KONUŞMA 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 11 3 79

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 0 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 2 1 33
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 2 0 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 1 2 6
Nicelikler ve Değişimler 13 3 3 23

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 1 4 11

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 6 2 67
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 6 4 60



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ME AK KA 227 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 17 5,75 19 11,69 11,63 9,89

Tarih-1 14 9 5 7,75 55 7,14 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 4 7 2,25 20 1,46 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,29 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 17 13 13,75 46 10,89 11,50 9,92

Fizik 10 3 6 1,50 15 1,60 1,27 1,73

Kimya 10 1 6 -0,50 -5 1,74 1,61 1,51

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 3,98 3,53 2,61

TYT Fen 30 8 16 4,00 13 7,31 6,41 5,85

Toplam: 120 35 46 23,50 20 32,50 32,18 28,29

TYT Türkçe DBACDdCDdEbebeAebEaea  dea eab

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal eCBcDAcDCDAadEadADeaccEaCDDeEA

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Fen edbdaA EEbebbce  e EaA D eDaaA

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 10 12 42
KONUŞMA 6 0 5 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 9 5 64

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 2 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 2 4 33
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 3 5 33

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 0 6 0
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 4 4 40



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NU KU 224 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 6 16,50 55 11,69 11,63 9,89

Tarih-1 14 8 6 6,50 46 7,14 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 2 2 1,50 14 1,46 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,29 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 14 8 12,00 40 10,89 11,50 9,92

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 2,61 2,63 2,62

Fizik 10 2 2 1,50 15 1,60 1,27 1,73

Kimya 10 2 4 1,00 10 1,74 1,61 1,51

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 3,98 3,53 2,61

TYT Fen 30 8 9 5,75 19 7,31 6,41 5,85

Toplam: 120 45 25 38,75 32 32,50 32,18 28,29

TYT Türkçe  C E  B ECAEaABAD ADaBabEDdcBD

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal ECeADecaAecBCD  EA     aaAE DD

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik     Cce  D    A       E    B  

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen b   A b  AE b a  eCbA ae  cBAB

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 16 6 67
KONUŞMA 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 8 6 57

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 2 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 1 0 17
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 2 0 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 3 0 18
Nicelikler ve Değişimler 13 2 2 15

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 9 1 2 11

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 1 4 11
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 4 3 40



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖM YA İN 320 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 2 13,50 45 11,69 11,63 9,89

Tarih-1 14 6 0 6,00 43 7,14 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 0 3 -0,75 -7 1,46 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 2,29 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 6 4 5,00 17 10,89 11,50 9,92

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 2,61 2,63 2,62

Fizik 10 5 2 4,50 45 1,60 1,27 1,73

Kimya 10 6 2 5,50 55 1,74 1,61 1,51

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 3,98 3,53 2,61

TYT Fen 30 18 6 16,50 55 7,31 6,41 5,85

Toplam: 120 43 18 38,50 32 32,50 32,18 28,29

TYT Türkçe DBACD CDBEDA c B  E    B  c   

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal      A DC AB Ea    b    d   c 

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik b  a   E bEea       a  CEC    

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen e  dBAD EECCb BC DbEBA DCaDDEc

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 14 1 58
KONUŞMA 6 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 6 0 43

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 1 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 0 1 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 3 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 2 5 12
Nicelikler ve Değişimler 13 3 1 23

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 5 1 56

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 5 2 56
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 7 2 70



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZ ÖZ 98 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 7 17,25 58 11,69 11,63 9,89

Tarih-1 14 11 3 10,25 73 7,14 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 3 3 2,25 20 1,46 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,29 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 17 8 15,00 50 10,89 11,50 9,92

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 2,61 2,63 2,62

Fizik 10 1 4 0,00 0 1,60 1,27 1,73

Kimya 10 2 2 1,50 15 1,74 1,61 1,51

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 3,98 3,53 2,61

TYT Fen 30 7 9 4,75 16 7,31 6,41 5,85

Toplam: 120 44 25 37,75 31 32,50 32,18 28,29

TYT Türkçe DBACDECaBaDACcAcA EACE B  dbCb

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal eCBcDAEDCDAeCED   cbBeE  DDebA

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik                       cC      

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen e ed   E bCCb    b   Acc BDb A

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 18 4 75
KONUŞMA 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 11 3 79

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 0 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 1 3 17
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 0 0 0
Nicelikler ve Değişimler 13 1 1 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 1 3 11

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 2 2 22
Çeşitlilik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 4 3 40



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞA DE 269 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 5 17,75 59 11,69 11,63 9,89

Tarih-1 14 9 1 8,75 63 7,14 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 1 2 0,50 5 1,46 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,29 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 11 5 9,75 33 10,89 11,50 9,92

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 2,61 2,63 2,62

Fizik 10 5 3 4,25 43 1,60 1,27 1,73

Kimya 10 1 3 0,25 3 1,74 1,61 1,51

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 3,98 3,53 2,61

TYT Fen 30 11 8 9,00 30 7,31 6,41 5,85

Toplam: 120 44 20 39,00 33 32,50 32,18 28,29

TYT Türkçe  C c  BCaCdEEAeAD AD BDCEDCbBD

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal ECBeDCD  D BC   E  a    aAdb  

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik    d aC  D              A     

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen E  DeBEbcA     e DbeAa DB eBA 

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 18 4 75
KONUŞMA 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 9 1 64

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 1 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 0 1 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 1 0 6
Nicelikler ve Değişimler 13 2 2 15

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 9 4 3 44

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 1 3 11
Çeşitlilik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 5 2 50



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UĞ YA 225 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 10 10,50 35 11,69 11,63 9,89

Tarih-1 14 11 2 10,50 75 7,14 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 3 5 1,75 16 1,46 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,29 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 16 10 13,50 45 10,89 11,50 9,92

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 2,61 2,63 2,62

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 1,60 1,27 1,73

Kimya 10 1 4 0,00 0 1,74 1,61 1,51

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 3,98 3,53 2,61

TYT Fen 30 4 13 0,75 3 7,31 6,41 5,85

Toplam: 120 39 37 29,75 25 32,50 32,18 28,29

TYT Türkçe bBbCDECDaEcA cA   EdebCaA   aA

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal DeBEbAEDCDA CEDd bda  ECbcDedA

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik CEe      aa        bD ACE     

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen eE  ad  bbeb  c   bEcA c ee  A

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 11 9 46
KONUŞMA 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 11 2 79

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 0 3 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 2 3 12
Nicelikler ve Değişimler 13 4 1 31

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 1 4 11

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 0 4 0
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 2 4 20



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YA GÜ 313 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 11 9,25 31 11,69 11,63 9,89

Tarih-1 14 8 2 7,50 54 7,14 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 3 2 2,50 23 1,46 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,29 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 15 5 13,75 46 10,89 11,50 9,92

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 2,61 2,63 2,62

Fizik 10 7 3 6,25 63 1,60 1,27 1,73

Kimya 10 3 5 1,75 18 1,74 1,61 1,51

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 3,98 3,53 2,61

TYT Fen 30 15 11 12,25 41 7,31 6,41 5,85

Toplam: 120 47 31 39,25 33 32,50 32,18 28,29

TYT Türkçe c edE dd Cdc A   bADaBDCEDdABc

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal E   DCD AbcBCDCdE  E  c  AEdDD

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik     CEC  a      e  Ea     a  C

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen bEcDABEDEeEb Eb dbbCA e BbDBAa

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 11 8 46
KONUŞMA 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 8 2 57

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 0 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 1 1 17
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 2 3 12
Nicelikler ve Değişimler 13 3 1 23

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 7 2 78

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 2 5 22
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 5 3 50



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YA HE 248 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 16 5,00 17 11,69 11,63 9,89

Tarih-1 14 8 2 7,50 54 7,14 7,58 6,26

Coğrafya-1 11 0 0 0,00 0 1,46 1,68 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,29 2,25 1,90

TYT Sosyal 30 11 4 10,00 33 10,89 11,50 9,92

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 2,61 2,63 2,62

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 1,60 1,27 1,73

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 1,74 1,61 1,51

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 3,98 3,53 2,61

TYT Fen 30 3 11 0,25 1 7,31 6,41 5,85

Toplam: 120 25 32 17,00 14 32,50 32,18 28,29

TYT Türkçe becCDEbaB aA c dAdEAeEad  bcdb

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal    bDAEDCb BCE           DDbaA

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik  b  C         D               

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen ed a      bb d dE  dBA b   cd 

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 9 12 38
KONUŞMA 6 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 8 2 57

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 0 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 0 0 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 2 1 12
Nicelikler ve Değişimler 13 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 0 2 0

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 1 4 11
Çeşitlilik 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 2 3 20
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